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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Prof Kaya Gürsel Ortaokulu KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI 8/4 91 1938 2851 17996

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,58 6,91 10,28 5,57 4,13 4,20 6,82 2,98 5,83 5,90 3,71 4,67 9,93 8,42 7,12 10,94 8,45 8,12 51,74 34,60 40,22 317,310

Okul Ortalaması 11,05 7,88 8,43 4,68 4,54 3,17 6,32 3,30 5,22 4,75 4,34 3,30 6,92 9,24 3,84 8,65 10,10 5,28 42,37 39,40 29,24 223,640

KATILIMLAR

1 227 CEREN KARAHASAN 8D 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 19 1 18,67 85 5 83,35 656,440 1 1 16 26 155

2 140 SİDAR AKIN YILDIRIM 8D 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 18 2 17,33 81 9 78,00 600,467 2 2 67 127 969

3 549 ROJDA KARANFİL 8D 19 1 18,67 8 2 7,33 9 0 9,00 8 1 7,67 17 2 16,33 12 7 9,67 73 13 68,67 528,920 3 3 213 350 2530

4 208 NURAN YILMAZ 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 6 12,00 15 5 13,33 73 17 67,33 507,160 4 4 268 433 3021

5 143 EMRAH AKYÜREK 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 14 3 13,00 14 5 12,33 71 15 66,00 500,933 1 5 284 460 3174

6 519 UFUK İ YOZGATLI 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 14 4 12,67 15 5 13,33 71 17 65,34 494,713 1 6 303 489 3354

7 580 MUSA NARLAN 8B 18 1 17,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 11 4 9,67 15 5 13,33 70 14 65,34 494,713 1 6 303 489 3354

8 527 ŞİLAN TOPTAŞ 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 5 10,33 14 6 12,00 72 15 67,00 491,623 3 8 310 499 3431

9 557 ONUR EREN AKSOY 8A 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 10 1 9,67 14 2 13,33 65 9 62,00 472,933 2 9 377 587 3951

10 0 MERT SEYİT UZUNDAĞ 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 10 6,67 17 3 16,00 68 22 60,67 463,600 5 10 404 627 4193

11 714 DAMLAAGÖÇME N 8D 14 3 13,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 5 7,33 14 6 12,00 64 17 58,33 423,190 6 11 539 820 5262

12 108 EDA KARAKAYA 8B 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 11 6 9,00 14 6 12,00 63 24 55,00 404,517 4 12 602 913 5799

13 364 CAN YİĞİT BAKIR 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 10 6,67 12 7 9,67 63 26 54,33 392,083 5 13 646 980 6186

14 680 NURSU ÖZTÜRK 8A 15 3 14,00 5 3 4,00 8 2 7,33 9 0 9,00 6 1 5,67 13 4 11,67 56 13 51,67 387,397 3 14 664 1008 6346

15 310 TUNAHAN AYDEMİR 8D 15 4 13,67 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 10 6 8,00 14 6 12,00 58 27 49,00 385,817 7 15 675 1021 6407

16 122 ALEYNA BOYNUUZUN 8D 18 2 17,33 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 7 6,67 11 9 8,00 59 27 50,00 382,720 8 16 684 1035 6491

17 149 EMRE BAŞOĞLU 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 11 6 9,00 10 8 7,33 60 25 51,67 379,630 4 17 699 1057 6584

18 0 SUDE GÜL 8A 15 4 13,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 1 4,67 6 4 4,67 13 6 11,00 55 19 48,68 364,067 5 18 755 1130 7016

19 818 NURULLAH SARAÇ 8C 11 4 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 4 5,67 12 8 9,33 57 19 50,68 351,660 1 19 797 1186 7359

20 897 TOLGA NAMDAROĞLU 8A 12 7 9,67 7 1 6,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 7 7,67 11 9 8,00 58 26 49,35 348,540 6 20 821 1218 7491

21 514 UMUT GÖRMEZ 8C 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 5 5 3,33 12 8 9,33 55 24 46,99 340,750 2 21 857 1272 7728

22 99 AYSU IŞIL DİLLİCE 8D 12 6 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 8 6 6,00 11 8 8,33 53 27 43,99 318,973 9 22 937 1387 8403

23 458 FURKAN KIRMIZIKOYUN 8C 12 6 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 4 2,67 2 2 1,33 16 4 14,67 49 21 42,00 317,400 3 23 938 1390 8431

24 639 HAYAL BOZKURT 8D 15 5 13,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 4 3,67 7 8 4,33 12 7 9,67 51 32 40,33 315,830 10 24 948 1403 8478

25 905 EMİRCAN ARSLANTÜRK 8D 13 6 11,00 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 12 4,00 12 7 9,67 54 34 42,67 314,300 11 25 955 1411 8517

26 529 SUDENAS BAYKARA 8A 16 4 14,67 6 4 4,67 8 0 8,00 8 2 7,33 5 7 2,67 9 9 6,00 52 26 43,34 311,200 7 26 972 1434 8622

27 0 SUDE * CAN 8D 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 9 6,00 9 11 5,33 54 34 42,66 308,087 12 27 980 1445 8698

28 896 FEDLİ BAYRAKTAR 8A 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 9 8 6,33 13 7 10,67 52 35 40,34 304,957 8 28 991 1466 8847

29 525 HACİLE NUR KOÇ 8C 14 3 13,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 7 2,67 9 8 6,33 46 30 36,00 270,740 4 29 1086 1611 9868
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Genel Ortalama 12,58 6,91 10,28 5,57 4,13 4,20 6,82 2,98 5,83 5,90 3,71 4,67 9,93 8,42 7,12 10,94 8,45 8,12 51,74 34,60 40,22 317,310

Okul Ortalaması 11,05 7,88 8,43 4,68 4,54 3,17 6,32 3,30 5,22 4,75 4,34 3,30 6,92 9,24 3,84 8,65 10,10 5,28 42,37 39,40 29,24 223,640

KATILIMLAR

30 544 SILA EREN 8B 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 7 0,67 7 13 2,67 10 10 6,67 49 41 35,35 258,307 6 30 1117 1652 10266

31 289 IRMAK BULUT 8D 13 7 10,67 3 7 0,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 13 2,67 8 11 4,33 48 41 34,34 242,763 13 31 1164 1718 10796

32 570 NESLİHAN KOYUN 8D 12 8 9,33 3 7 0,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 9 6,00 8 11 4,33 46 41 32,33 242,743 14 32 1168 1723 10808

33 512 UMUT ÖZTÜRK 8D 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 10 10 6,67 9 10 5,67 46 43 31,67 242,737 15 33 1169 1724 10810

34 9 EMİRALİ ÇELEBİ 8B 14 5 12,33 2 2 1,33 7 3 6,00 1 2 0,33 4 3 3,00 9 7 6,67 37 22 29,66 241,163 7 34 1171 1728 10844

35 876 FIRAT GÖK 8D 11 6 9,00 1 9 -2,00 3 3 2,00 1 7 -1,33 11 9 8,00 12 8 9,33 39 42 25,00 239,563 16 35 1180 1743 10966

36 26 MURATYILMAZ 8D 8 12 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 11 9 8,00 11 8 8,33 44 45 28,99 230,283 17 36 1199 1771 11188

37 279 BABACAN BİNGÖL 8A 14 6 12,00 2 7 -0,33 8 1 7,67 6 4 4,67 8 9 5,00 5 11 1,33 43 38 30,34 227,190 9 37 1207 1786 11271

38 271 AYŞE NUR YILMAZ 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 7 3,67 8 12 4,00 44 39 31,00 224,090 8 38 1217 1799 11358

39 39 EREN ELMAS 8B 10 8 7,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 4 2,67 5 7 2,67 12 8 9,33 38 40 24,66 205,387 9 39 1279 1892 11942

40 247 MERT DEMİR 8A 10 8 7,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 6 4 4,67 10 5 8,33 6 11 2,33 39 40 25,66 203,843 10 40 1282 1896 11965

41 142 SEMA OKAN 8B 12 8 9,33 3 7 0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 14 1,33 8 9 5,00 42 45 27,00 199,197 10 41 1296 1916 12105

42 561 OĞUZ KISMET 8A 10 9 7,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 14 1,33 13 7 10,67 40 49 23,66 199,163 11 42 1298 1918 12125

43 194 ENES KARAŞOĞLU 8D 12 7 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 8 12 4,00 4 15 -1,00 43 45 28,00 189,887 18 43 1328 1964 12380

44 138 EMRE ÇAY 8 13 7 10,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 43 47 27,34 189,880 1 44 1329 1966 12384

45 366 CEREN KİRLİBAL 8B 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 10 10 6,67 10 10 6,67 38 52 20,67 183,600 11 45 1362 2009 12691

46 583 MUHAMMED ALİ MİNSİN 8A 11 8 8,33 0 4 -1,33 4 4 2,67 4 3 3,00 9 8 6,33 6 11 2,33 34 38 21,33 178,947 12 46 1374 2026 12769

47 569 NECİFE VURAL 8A 14 6 12,00 5 4 3,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 11 2,33 5 14 0,33 38 47 22,33 172,743 13 47 1398 2055 12950

48 623 İLYAS FURAT 8A 7 9 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 2 5,33 6 7 3,67 9 9 6,00 36 39 23,00 171,197 14 48 1408 2068 13020

49 642 HATİCE ESMAİL 8C 10 10 6,67 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 8 12 4,00 7 13 2,67 39 51 22,01 164,973 5 49 1416 2088 13171

50 329 DENİZ KOCA 8D 12 8 9,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 13 -2,33 11 9 8,00 36 49 19,67 161,843 19 50 1432 2110 13298

51 374 DİLAN GÖKSU 8B 14 6 12,00 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 38 52 20,67 158,747 12 51 1442 2122 13373

52 361 SAMET GÖRGEÇ 8C 7 13 2,67 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 6 9 3,00 8 6 6,00 36 43 21,67 155,650 6 52 1451 2137 13461

53 508 YEŞİM KARAŞOĞLU 8A 10 9 7,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 13 2,67 8 12 4,00 37 52 19,67 155,630 15 53 1452 2139 13476

54 409 ECEM ÖZKAPLAN 8B 11 9 8,00 3 7 0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 38 52 20,67 152,533 13 54 1457 2147 13538

55 181 ABDULSAMET CAN 8D 8 12 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 11 9 8,00 37 53 19,32 152,520 20 55 1460 2152 13567

56 999 SELMAN ARAT 8B 12 4 10,67 0 7 -2,33 6 3 5,00 6 3 5,00 3 7 0,67 5 12 1,00 32 36 20,01 150,973 14 56 1470 2163 13632

57 599 EYÜP DEMİR 8A 10 10 6,67 1 0 1,00 7 2 6,33 0 5 -1,67 4 8 1,33 8 8 5,33 30 33 18,99 150,963 16 57 1471 2164 13635

58 360 BULUT ÇANGA 8C 12 3 11,00 4 1 3,67 8 1 7,67 3 11 -0,67 5 15 0,00 32 31 21,67 149,437 7 58 1473 2166 13641
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Genel Ortalama 12,58 6,91 10,28 5,57 4,13 4,20 6,82 2,98 5,83 5,90 3,71 4,67 9,93 8,42 7,12 10,94 8,45 8,12 51,74 34,60 40,22 317,310

Okul Ortalaması 11,05 7,88 8,43 4,68 4,54 3,17 6,32 3,30 5,22 4,75 4,34 3,30 6,92 9,24 3,84 8,65 10,10 5,28 42,37 39,40 29,24 223,640

KATILIMLAR

59 546 SERENAY BİNİCİ 8A 9 9 6,00 2 8 -0,67 8 1 7,67 6 3 5,00 5 12 1,00 6 11 2,33 36 44 21,33 143,220 17 59 1486 2189 13838

60 355 ATAKAN AKAR 8C 11 9 8,00 5 2 4,33 8 2 7,33 4 3 3,00 1 2 0,33 3 13 -1,33 32 31 21,66 133,903 8 60 1507 2223 14064

61 609 KÜBRA BAŞOĞLU 8D 13 6 11,00 1 6 -1,00 4 6 2,00 4 5 2,33 6 14 1,33 5 15 0,00 33 52 15,66 130,737 21 61 1523 2245 14217

62 608 KÜBRA EDİZ 8A 11 7 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 6 10 2,67 2 16 -3,33 35 47 19,34 127,667 18 62 1524 2247 14246

63 368 ÇAĞATAY EYÜP UZUN 8D 7 13 2,67 10 0 10,00 9 1 8,67 3 6 1,00 4 14 -0,67 6 13 1,67 39 47 23,34 126,153 22 63 1532 2262 14339

64 656 ZEH*  KIZILYAR 8B 9 9 6,00 5 5 3,33 3 5 1,33 5 5 3,33 4 12 0,00 7 12 3,00 33 48 16,99 121,430 15 64 1541 2274 14438

65 579 MUSTAFA AKAR 8C 8 5 6,33 3 5 1,33 2 6 0,00 3 3 2,00 7 9 4,00 23 28 13,66 121,397 9 65 1552 2289 14527

66 495 KEREM TAŞATMAZ 8C 11 9 8,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 14 0,33 32 47 16,34 118,317 10 66 1555 2294 14560

67 264 ARDA TOKTAŞ 8C 6 10 2,67 2 6 0,00 3 1 2,67 4 1 3,67 5 7 2,67 7 10 3,67 27 35 15,35 113,647 11 67 1564 2312 14720

68 0 8D 8 5 6,33 1 6 -1,00 7 3 6,00 0 2 -0,67 2 5 0,33 5 7 2,67 23 28 13,66 107,417 23 68 1582 2337 14893

69 825 RAHMAN GÖKMEN 8B 6 9 3,00 4 5 2,33 3 5 1,33 2 6 0,00 5 9 2,00 6 8 3,33 26 42 11,99 94,973 16 69 1619 2388 15226

70 267 AYHAN DURMUŞ 8A 9 11 5,33 3 2 2,33 7 2 6,33 2 4 0,67 2 5 0,33 4 13 -0,33 27 37 14,66 93,447 19 70 1620 2389 15236

71 74 MAHSUM  YILMAZ 8B 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 30 60 10,01 90,293 17 71 1633 2409 15367

72 253 ANIL ÇELİKKOL 8A 8 12 4,00 3 6 1,00 7 2 6,33 5 5 3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 33 55 14,66 87,233 20 72 1639 2417 15403

73 52 EGE CAN DOĞAN 8C 5 15 0,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 33 57 14,00 84,120 12 73 1648 2430 15452

74 341 BAŞAK  TURAN 8A 7 12 3,00 3 3 2,00 5 4 3,67 4 5 2,33 5 9 2,00 4 13 -0,33 28 46 12,67 81,000 21 74 1665 2450 15602

75 288 SİMGE EYVAZ    İ 8C 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 7 8 4,33 30 55 11,66 74,777 13 75 1683 2473 15787

76 154 YUSUF TÜRER 8B 9 11 5,33 4 6 2,00 8 2 7,33 1 9 -2,00 2 18 -4,00 7 13 2,67 31 59 11,33 71,667 18 76 1685 2477 15825

77 378 DOĞUKAN KOPAL 8B 6 14 1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 8 12 4,00 7 13 2,67 28 62 7,33 71,627 19 77 1697 2493 15914

78 23 BUSE BOZKURT 8D 8 10 4,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 5 5 3,33 5 12 1,00 5 15 0,00 28 56 9,33 70,093 24 78 1702 2500 15950

79 628 İCLAL SAYAR 8B 8 12 4,00 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 8 12 4,00 2 17 -3,67 30 59 10,33 68,550 20 79 1703 2501 15961

80 390 ENES ÖZEN 8B 7 13 2,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 30 60 10,00 65,440 21 80 1708 2506 15998

81 0 * DEF DEĞİRMENCİ 8A 7 13 2,67 3 5 1,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 3 12 -1,00 8 12 4,00 26 57 7,00 59,197 22 81 1726 2532 16197

82 345 BERAT ÇAYLAN 8A 4 13 -0,33 2 5 0,33 6 4 4,67 3 7 0,67 6 11 2,33 6 14 1,33 27 54 9,00 57,663 23 82 1729 2536 16218

83 625 YAREN GÖL 8C 12 8 9,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 24 66 1,99 40,507 14 83 1766 2591 16601

84 630 IŞIK ARSLAN 8D 7 6 5,00 1 6 -1,00 3 3 2,00 1 7 -1,33 5 8 2,33 1 13 -3,33 18 43 3,67 35,863 25 84 1771 2597 16627

85 376 DİREN ASMİN KANDİL 8C 8 12 4,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 25 65 3,34 28,093 15 85 1793 2629 16803

86 552 PELİNSU CEYHAN 8C 3 17 -2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 16 -2,33 9 11 5,33 26 63 4,99 25,003 16 86 1797 2636 16853

87 563 EMRE ŞAHİN 8 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 3 17 -2,67 25 65 3,33 21,880 2 87 1803 2643 16893
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Genel Ortalama 12,58 6,91 10,28 5,57 4,13 4,20 6,82 2,98 5,83 5,90 3,71 4,67 9,93 8,42 7,12 10,94 8,45 8,12 51,74 34,60 40,22 317,310

Okul Ortalaması 11,05 7,88 8,43 4,68 4,54 3,17 6,32 3,30 5,22 4,75 4,34 3,30 6,92 9,24 3,84 8,65 10,10 5,28 42,37 39,40 29,24 223,640

KATILIMLAR

88 51 BARAN YALNIZ 8A 4 10 0,67 0 7 -2,33 3 6 1,00 5 5 3,33 2 9 -1,00 4 12 0,00 18 49 1,67 6,330 24 88 1831 2685 17201

89 588 ELİFNAYIR 8C 7 13 2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 2 18 -4,00 25 65 3,35 3,240 17 89 1832 2687 17223

90 585 MERVE TOPÇU 8C 6 14 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 18 -4,00 4 16 -1,33 24 66 2,00

91 240 MURATÇAKMAK 8C 2 18 -4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 8 12 4,00 4 16 -1,33 21 69 -1,99
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