
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Prof Kaya Gürsel Ortaokulu KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI 7/4 132 1470 2174 15769

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,53 9,03 7,52 6,16 3,69 4,93 6,14 3,67 4,91 5,49 4,15 4,11 8,95 9,71 5,71 10,84 8,52 8,00 48,11 38,77 35,18 277,800

Okul Ortalaması 9,23 10,07 5,87 5,57 4,16 4,19 5,52 4,06 4,17 5,18 4,27 3,75 6,56 10,18 3,16 8,85 9,82 5,58 40,91 42,56 26,72 205,420

KATILIMLAR

1 190 ESMA TURAN 7B 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 18 1 17,67 18 1 17,67 80 7 77,68 595,803 1 1 24 47 546

2 486 NAZİF KILIÇ 7A 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 1 17,67 17 3 16,00 79 10 75,67 591,123 1 2 29 54 615

3 12 IRMAK TELEK 7B 15 5 13,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 77 13 72,67 563,133 2 3 51 89 916

4 217 YAĞMUR ERİŞ 7C 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 16 1 15,67 17 3 16,00 76 11 72,35 553,810 1 4 62 104 1030

5 147 FARUK EMİR DEMİRATA 7C 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 15 4 13,67 18 2 17,33 76 13 71,67 547,590 2 5 67 114 1115

6 89 ARDA ÇAKAR ĞLU 7D 18 2 17,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 19 1 18,67 13 6 11,00 74 15 69,00 541,350 1 6 77 133 1225

7 175 UMUT GENLİK 7B 12 7 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 17 2 16,33 18 2 17,33 73 15 68,00 519,593 3 7 101 169 1513

8 176 HAKKI YİĞİT 7D 15 2 14,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 0 8,00 15 0 15,00 14 6 12,00 71 9 68,00 510,273 2 8 112 182 1656

9 202 FURKAN ÖZER 7C 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 17 3 16,00 71 19 64,66 494,707 3 9 130 212 1936

10 113 BURCU SOMERAN 7C 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 12 3 11,00 18 2 17,33 69 16 63,66 485,377 4 10 143 230 2104

11 155 EMRE TALAY 7A 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 13 4 11,67 14 5 12,33 70 16 64,67 482,280 2 11 144 232 2135

12 266 AZRA ÇETİNALP 7D 17 1 16,67 6 3 5,00 8 2 7,33 7 3 6,00 13 2 12,33 14 5 12,33 65 16 59,66 471,357 3 12 163 259 2350

13 568 EZGİ YABALAK 7B 18 2 17,33 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 4 6,67 15 5 13,33 67 15 62,00 463,613 4 13 178 278 2487

14 421 NEHİR EMEKTAR 7D 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 17 3 16,00 11 9 8,00 68 22 60,66 457,387 4 14 187 291 2615

15 1005 İLAYDA BERKİL 7B 10 10 6,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 16 2 15,33 16 4 14,67 64 24 56,00 432,487 5 15 230 348 3161

16 440 İREM BEKDEMİR 7A 15 3 14,00 7 3 6,00 6 3 5,00 10 0 10,00 13 3 12,00 11 5 9,33 62 17 56,33 427,830 3 16 239 361 3241

17 362 İLAYDA UZUN 7D 17 3 16,00 8 1 7,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 6 6,00 13 6 11,00 64 18 58,00 424,740 5 17 249 379 3324

18 118 ŞEYMA YILMAZ 7A 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 11 4 9,67 14 6 12,00 62 23 54,34 404,510 4 18 283 425 3729

19 128 HATİCE BOYNUUZUN 7B 12 6 10,00 8 1 7,67 9 0 9,00 4 3 3,00 9 1 8,67 15 3 14,00 57 14 52,34 396,723 6 19 299 451 3908

20 150 EMİR ÖZEN 7B 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 4 8,67 13 3 12,00 61 19 54,66 395,193 7 20 302 457 3927

21 721 SEZER KARATAŞ 7D 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 13 7 10,67 13 7 10,67 61 29 51,34 382,733 6 21 326 496 4214

22 272 HANİN AJOUS 7C 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 5 6,33 12 6 10,00 60 21 53,00 373,430 5 22 346 526 4437

23 10 BEYZA GÜNEYATAN 7B 12 7 9,67 7 1 6,67 7 1 6,67 5 3 4,00 14 1 13,67 9 5 7,33 54 18 48,01 367,167 8 23 359 546 4614

24 189 ESMA BAŞOĞLU 7B 10 7 7,67 4 5 2,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 14 2 13,33 55 17 49,33 356,307 9 24 382 575 4888

25 1120 İLAYDA GÜRSOY 7D 13 7 10,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 9 11 5,33 15 5 13,33 56 34 44,67 345,387 7 25 400 605 5149

26 477 SUDENUR İNCE 7D 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 6 7,00 12 8 9,33 54 31 43,66 317,417 8 26 463 697 5820

27 228 ARDA GÖKSU 7A 10 7 7,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 4 3,67 8 4 6,67 13 7 10,67 51 27 42,02 312,740 5 27 478 719 5987

28 717 YİĞİT ÇİÇEK 7A 12 8 9,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 6 3,00 12 8 9,33 54 27 44,99 311,217 6 28 479 720 5996

29 215 YAHYA GÖRGEÇ 7C 10 9 7,00 9 1 8,67 5 5 3,33 4 6 2,00 11 9 8,00 13 6 11,00 52 36 40,00 308,060 6 29 504 750 6133
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Genel Ortalama 10,53 9,03 7,52 6,16 3,69 4,93 6,14 3,67 4,91 5,49 4,15 4,11 8,95 9,71 5,71 10,84 8,52 8,00 48,11 38,77 35,18 277,800

Okul Ortalaması 9,23 10,07 5,87 5,57 4,16 4,19 5,52 4,06 4,17 5,18 4,27 3,75 6,56 10,18 3,16 8,85 9,82 5,58 40,91 42,56 26,72 205,420

KATILIMLAR

30 488 AYŞENUR SALMAN 7C 11 9 8,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 15 0,00 12 8 9,33 57 33 46,00 295,693 7 30 523 775 6388

31 720 ASEL YILMAZ 7A 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 12 4,00 9 9 6,00 53 35 41,33 295,647 7 31 527 779 6407

32 112 BETÜL SUVACI 7C 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 0 9,00 4 10 0,67 10 9 7,00 54 28 44,68 294,127 8 32 535 792 6501

33 0 TUANA ŞİLAN GÜLTEKİN 7C 10 8 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 0 9,00 8 8 5,33 10 5 8,33 51 27 41,99 294,100 9 33 536 793 6502

34 131 EFE FIRAT ERGİN 7D 12 8 9,33 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 4 10 0,67 13 7 10,67 52 32 41,34 289,433 9 34 544 803 6576

35 1538 YEŞFİN DENİZ 7C 9 8 6,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 9 6 7,00 13 6 11,00 48 33 37,00 286,283 10 35 558 825 6715

36 125 DOĞUCAN ERGİN 7 11 9 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 10 9 7,00 11 9 8,00 50 39 37,00 280,070 1 36 578 850 6899

37 187 ZEHRA DEMİRCİOĞLU 7A 8 12 4,00 5 4 3,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 10 4,67 15 5 13,33 50 37 37,67 278,523 8 37 580 853 6916

38 493 ÖZGE YILDIZ 7D 12 6 10,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 8 3,33 12 8 9,33 48 34 36,66 276,960 10 38 587 865 6988

39 199 BURCU YAZICI 7B 10 8 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 1 7,67 8 11 4,33 10 10 6,67 51 35 39,34 269,220 10 39 609 898 7229

40 273 ELİF ALEYNA ANGIN 7C 10 10 6,67 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 13 2,67 13 7 10,67 50 40 36,67 264,533 11 40 618 912 7323

41 134 EGE EMİR 7A 10 10 6,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 3 4 1,67 13 7 10,67 47 30 37,01 261,430 9 41 629 924 7438

42 336 GÜLPERİ TAŞ 7A 10 9 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 9 10 5,67 11 9 8,00 48 40 34,66 258,300 10 42 640 938 7547

43 28 ATTİLA MERT 7A 11 8 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 11 9 8,00 49 30 38,99 255,237 11 43 645 948 7608

44 678 BEDİR ÇİFTÇİ 7A 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 14 1,33 13 7 10,67 49 41 35,34 252,093 12 44 658 966 7703

45 485 NAZIM EREN BİNİCİ 7A 13 7 10,67 7 3 6,00 4 3 3,00 5 5 3,33 6 11 2,33 10 7 7,67 45 36 33,00 250,517 13 45 673 989 7804

46 414 NEFİZE KARABUZA 7B 13 7 10,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 12 4,00 7 13 2,67 49 41 35,34 245,880 11 46 682 1003 7883

47 91 ARDA DENİZ KARTAL 7A 7 9 4,00 7 3 6,00 3 5 1,33 5 5 3,33 10 6 8,00 11 6 9,00 43 34 31,66 245,843 14 47 695 1021 7975

48 0 DORUK YİĞİT 7C 12 8 9,33 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 4 16 -1,33 10 10 6,67 49 41 35,34 233,453 12 48 728 1070 8264

49 498 RÜMEYSA YILMAZ 7C 9 10 5,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 10 1,67 9 10 5,67 48 35 36,35 230,357 13 49 738 1084 8398

50 182 ANIL AKYÜZ 7C 10 8 7,33 5 4 3,67 6 2 5,33 7 3 6,00 6 12 2,00 9 9 6,00 43 38 30,33 213,210 14 50 784 1164 8965

51 104 YILDIZ AKAR 7C 8 12 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 10 10 6,67 11 9 8,00 42 48 26,00 208,507 15 51 803 1190 9116

52 55 ZİLAN NAYIR 7B 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 7 12 3,00 9 11 5,33 44 44 29,33 206,987 12 52 804 1191 9140

53 259 EYLÜL GÖK 7D 8 5 6,33 7 0 7,00 4 2 3,33 5 3 4,00 1 3 0,00 10 4 8,67 35 17 29,33 206,987 11 52 804 1191 9140

54 164 GAMZE POLAT 7A 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 16 -2,33 13 7 10,67 41 48 25,01 205,390 15 54 811 1199 9179

55 245 IRMAKÖZSÜER 7D 11 9 8,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 14 1,33 7 13 2,67 46 44 31,33 202,347 12 55 813 1201 9200

56 160 BATUHAN ÖZER 7B 6 14 1,33 3 7 0,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 12 4,00 12 8 9,33 44 46 28,66 202,320 13 56 820 1209 9227

57 451 MENDERES KAYMAK 7D 8 9 5,00 5 4 3,67 4 6 2,00 8 1 7,67 4 2 3,33 9 8 6,33 38 30 28,00 199,207 13 57 830 1224 9331

58 171 ŞENĞÜL YILDIRIM 7C 10 9 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 0 2 -0,67 7 11 3,33 8 10 4,67 39 38 26,33 192,977 16 58 847 1250 9517
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Genel Ortalama 10,53 9,03 7,52 6,16 3,69 4,93 6,14 3,67 4,91 5,49 4,15 4,11 8,95 9,71 5,71 10,84 8,52 8,00 48,11 38,77 35,18 277,800

Okul Ortalaması 9,23 10,07 5,87 5,57 4,16 4,19 5,52 4,06 4,17 5,18 4,27 3,75 6,56 10,18 3,16 8,85 9,82 5,58 40,91 42,56 26,72 205,420

KATILIMLAR

59 349 İBRAHİM EIASHVAL 7D 7 11 3,33 3 4 1,67 5 4 3,67 9 0 9,00 5 8 2,33 10 9 7,00 39 36 27,00 185,217 14 59 862 1271 9718

60 184 ERAY ÖZEN 7A 11 9 8,00 4 6 2,00 4 6 2,00 9 1 8,67 4 13 -0,33 9 10 5,67 41 45 26,01 183,653 16 60 868 1278 9766

61 305 KERİMCAN GÜZEL 7A 11 9 8,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 14 1,33 6 13 1,67 43 46 27,67 180,563 17 61 878 1295 9880

62 167 ARHAN GÜNGÖR 7B 11 9 8,00 7 2 6,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 12 1,00 9 9 6,00 38 46 22,66 175,853 14 62 888 1308 10056

63 446 KEREM SARI 7C 8 8 5,33 5 4 3,67 4 6 2,00 3 4 1,67 4 1 3,67 9 9 6,00 33 32 22,34 174,297 17 63 890 1310 10078

64 492 ÖYKÜ SU ARSLAN 7A 5 13 0,67 4 6 2,00 8 2 7,33 3 6 1,00 9 11 5,33 10 9 7,00 39 47 23,33 169,647 18 64 913 1342 10230

65 496 RIZA KOCA 7A 6 12 2,00 6 4 4,67 7 2 6,33 6 3 5,00 5 13 0,67 9 8 6,33 39 42 25,00 158,790 19 65 934 1373 10471

66 174 FATMA NUR AYDIN 7B 10 10 6,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 8 12 4,00 7 13 2,67 38 52 20,67 158,747 15 66 940 1382 10548

67 119 BURCU ALEMD* 7A 7 12 3,00 2 7 -0,33 7 2 6,33 5 2 4,33 5 8 2,33 8 6 6,00 34 37 21,66 154,097 20 67 949 1395 10648

68 82 AHSEN YILM* 7D 8 12 4,00 4 4 2,67 5 4 3,67 5 5 3,33 3 3 2,00 8 10 4,67 33 38 20,34 144,763 15 68 986 1450 10998

69 384 KARİNA PEŞTER A N 7C 7 13 2,67 5 5 3,33 8 2 7,33 6 9 3,00 8 11 4,33 34 40 20,66 143,213 18 69 989 1454 11018

70 405 İREM AZRA CİDACI 7C 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 37 53 19,34 140,093 19 70 997 1470 11095

71 491 ORKUN BUHARALI 7B 12 8 9,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 12 3,00 34 55 15,66 136,950 16 71 1005 1483 11202

72 14 SULTAN SU BEKTAŞ 7B 8 11 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 9 11 5,33 37 52 19,66 130,777 17 72 1017 1502 11351

73 347 IRMAK DEMİR 7A 7 13 2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 0 3,00 10 10 6,67 29 34 17,68 126,097 21 73 1031 1521 11506

74 172 ZEYNEP YILDIRIM 7A 8 12 4,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 1 19 -5,33 9 11 5,33 39 51 22,00 121,480 22 74 1034 1524 11542

75 27 ABDULSAMED ZEREN 7D 5 14 0,33 8 2 7,33 5 3 4,00 1 9 -2,00 9 11 5,33 7 13 2,67 35 52 17,66 121,437 16 75 1045 1539 11605

76 42 GUFRAN  ASİ 7D 10 4 8,67 4 4 2,67 4 4 2,67 2 2 1,33 4 7 1,67 3 11 -0,67 27 32 16,34 121,423 17 76 1048 1544 11637

77 96 ASYA DEMİR 7A 7 13 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 12 2,00 8 8 5,33 33 51 16,00 121,420 23 77 1049 1545 11639

78 0 KAAN YILDIZ 7B 7 13 2,67 6 3 5,00 4 4 2,67 7 3 6,00 6 13 1,67 6 14 1,33 36 50 19,34 116,793 18 78 1056 1552 11715

79 724 İKRA TANRISEVER 7B 5 15 0,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 8 12 4,00 7 13 2,67 36 54 18,00 115,227 19 79 1059 1557 11752

80 224 TUĞÇE NUR AKYÜZ 7D 7 13 2,67 4 6 2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 8 12 4,00 34 56 15,34 115,200 18 80 1066 1566 11802

81 237 CEM GÜÇLÜ 7B 6 14 1,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 1 18 -5,00 12 8 9,33 36 53 18,33 112,123 20 81 1074 1579 11879

82 206 YİĞİT DAŞAN 7C 8 12 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 9 11 5,33 33 57 13,99 102,760 20 82 1097 1610 12163

83 177 ZEYNEP BOZKURT 7B 9 11 5,33 5 2 4,33 5 4 3,67 4 6 2,00 3 15 -2,00 6 11 2,33 32 49 15,66 99,670 21 83 1101 1618 12249

84 210 YİLMAZ ŞİMŞEK 7B 7 13 2,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 4 1,67 3 10 -0,33 3 5 1,33 30 38 17,34 98,133 22 84 1103 1624 12289

85 704 SUDENAS TANIK 7C 5 11 1,33 5 3 4,00 6 2 5,33 4 5 2,33 4 13 -0,33 6 8 3,33 30 42 15,99 95,013 21 85 1121 1647 12443

86 220 UMUTCAN NARİN 7A 6 14 1,33 8 2 7,33 3 7 0,67 7 3 6,00 2 18 -4,00 9 11 5,33 35 55 16,66 90,360 24 86 1124 1652 12503

87 475 SILA BİNGÖL 7D 7 13 2,67 5 5 3,33 9 1 8,67 4 6 2,00 2 14 -2,67 7 13 2,67 34 52 16,67 90,360 19 86 1124 1652 12503
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Genel Ortalama 10,53 9,03 7,52 6,16 3,69 4,93 6,14 3,67 4,91 5,49 4,15 4,11 8,95 9,71 5,71 10,84 8,52 8,00 48,11 38,77 35,18 277,800
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KATILIMLAR

88 130 SEMİH BAĞIŞ 7C 10 10 6,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 9 1 8,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 33 57 14,01 90,333 22 88 1126 1655 12530

89 17 HATİCE AHMEDİ 7D 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 8 10 4,67 7 13 2,67 31 57 12,01 90,313 20 89 1135 1669 12593

90 163 FATMANURVURAL 7B 9 11 5,33 5 4 3,67 5 5 3,33 2 6 0,00 6 11 2,33 3 14 -1,67 30 51 12,99 88,770 23 90 1139 1677 12646

91 207 YİĞİT KORKMAZ 7D 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 27 42 12,99 87,217 21 91 1142 1681 12661

92 0 YELİZ AKAR 7C 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 11 1,33 4 16 -1,33 31 55 12,66 84,107 23 92 1148 1690 12714

93 501 MUHAMMED TAŞ 7A 9 11 5,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 4 1,67 3 9 0,00 3 8 0,33 26 44 11,33 79,433 25 93 1162 1709 12860

94 168 SAİT EREN AYDIN 7D 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 1 0 1,00 0 2 -0,67 19 24 10,99 77,877 22 94 1167 1719 12951

95 445 KARDELEN TURAN 7B 9 11 5,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 30 60 9,99 77,867 24 95 1168 1720 12955

96 1551 ABDULKEERİM* Nİ 7 2 4 0,67 1 6 -1,00 1 7 -1,33 5 4 3,67 3 0 3,00 5 4 3,67 17 25 8,68 74,747 2 96 1177 1732 13043

97 319 EMİRHAN METE CAN 7A 11 9 8,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 13 -0,33 5 14 0,33 27 59 7,33 71,627 26 97 1190 1745 13147

98 110 BERKCAN COŞKUN 7D 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 17 -2,67 5 14 0,33 31 58 11,65 68,563 23 98 1195 1752 13178

99 90 ARDA ÇANGA 7C 8 12 4,00 7 3 6,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 30 60 10,00 65,440 24 99 1203 1762 13244

100 356 İLAYDA KAYA 7A 8 11 4,33 6 4 4,67 3 5 1,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 13 0,67 28 57 9,00 59,217 27 100 1222 1791 13422

101 116 CEM EFE UZUN 7B 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 26 64 4,66 46,747 25 101 1252 1832 13779

102 0 ABDURRAHMAN KOCA 7C 6 14 1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 3 2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 28 58 8,65 40,573 25 102 1258 1839 13828

103 201 FİDAN NUR AYDIN 7A 10 10 6,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 27 63 6,00 40,547 28 103 1266 1852 13890

104 214 YAREN YILDIRIM 7 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 6 0,00 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 25 63 4,00 37,420 3 104 1273 1863 13997

105 248 İBRAHİM HALİL TÖKEL 7C 5 15 0,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 27 63 6,00 34,333 26 105 1278 1870 14038

106 0 ETHEM EMRE KİRAZ 7 8 12 4,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 27 63 6,00 34,333 4 105 1278 1870 14038

107 209 ERDEM KAMIŞ 7D 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 15 -1,00 25 64 3,67 31,203 24 107 1288 1884 14151

108 230 ŞENGÜL ŞA*RAN 7D 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 14 0,33 24 65 2,33 31,190 25 108 1289 1885 14155

109 114 BÜŞRA ERKAYMAZ 7B 4 16 -1,33 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 27 63 6,00 28,120 26 109 1293 1891 14183

110 100 AYLİN ÇALIŞGAN 7D 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 17 -3,67 5 14 0,33 25 63 3,99 28,100 26 110 1297 1899 14232

111 722 HİLAL UNUS 7B 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 4 2,67 2 18 -4,00 7 13 2,67 27 61 6,67 25,020 27 111 1303 1907 14282

112 94 ARDA TOSUN 7C 8 12 4,00 1 9 -2,00 2 4 0,67 1 9 -2,00 7 12 3,00 3 17 -2,67 22 63 1,00 24,963 27 112 1305 1909 14300

113 103 EMİRHAN AĞDAŞ 7B 5 15 0,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 26 63 5,00 23,450 28 113 1307 1911 14305

114 93 ARDA ORAL 7B 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 15 -1,00 6 14 1,33 25 64 3,66 18,777 29 114 1320 1932 14460

115 0 YUNUSEMR TÜTÜK 7B 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 16 -2,33 7 13 2,67 25 64 3,68 18,777 29 114 1320 1932 14460

116 133 **ERTEKİNYER 7B 3 17 -2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 8 12 4,00 4 16 -1,33 25 65 3,33 15,667 31 116 1328 1943 14529
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10,53 9,03 7,52 6,16 3,69 4,93 6,14 3,67 4,91 5,49 4,15 4,11 8,95 9,71 5,71 10,84 8,52 8,00 48,11 38,77 35,18 277,800

Okul Ortalaması 9,23 10,07 5,87 5,57 4,16 4,19 5,52 4,06 4,17 5,18 4,27 3,75 6,56 10,18 3,16 8,85 9,82 5,58 40,91 42,56 26,72 205,420

KATILIMLAR

117 0 EYÜP UĞURLU 7C 6 14 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 3 17 -2,67 24 66 2,00 15,653 28 117 1329 1947 14556

118 218 ***IZ BİN*ÖL 7A 3 17 -2,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 2 8 -0,67 8 11 4,33 5 15 0,00 23 65 1,32 14,093 29 118 1334 1954 14614

119 18 ÇAĞLAR TAŞÇI 7D 7 12 3,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 15 -2,00 2 18 -4,00 26 61 5,66 12,583 27 119 1335 1955 14615

120 0 ŞEVKET KALMAOĞLU 7B 6 8 3,33 4 4 2,67 5 1 4,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 22 56 3,34 6,347 32 120 1344 1975 14764

121 84 AKIN SAATCİ 7 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 19 -5,33 8 11 4,33 24 65 2,33 6,337 5 121 1345 1976 14766

122 494 RECEPGÜRKAN GÖKMEN 7D 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 10 -1,33 3 16 -2,33 22 59 2,34 6,337 28 121 1345 1976 14766

123 95 MELEK YAVAŞ 7C 7 13 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 23 67 0,68 3,213 29 123 1354 1988 14834

124 255 BATUHAN ULUN 7D 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 0 12 -4,00 4 13 -0,33 22 57 3,00 0,130 29 124 1360 1997 14884

125 211 YAŞAR GÜIER 7D 0 0 0,00

126 61 GÖRKEM ERTUNÇ 7B 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 22 68 -0,67

127 195 EYÜPCAN POLAT 7C 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 19 -5,33 8 12 4,00 22 68 -0,66

128 159 BEREN MORGÜL 7B 2 18 -4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 20 70 -3,33

129 1552 CELAL ÇİFTÇİ 7D 2 18 -4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 17 53 -0,67

130 703 ATA GÜL 7C 1 19 -5,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 21 69 -2,00

131 88 ALPEREN GÖNENÇ 7D 5 15 0,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 18 72 -6,00

132 162 EYLÜL DÜZGÜN 7A 5 15 0,00 4 6 2,00 1 7 -1,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 18 70 -5,34
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Genel Ortalama 10,53 9,03 7,52 6,16 3,69 4,93 6,14 3,67 4,91 5,49 4,15 4,11 8,95 9,71 5,71 10,84 8,52 8,00 48,11 38,77 35,18 277,800
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