
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Prof Kaya Gürsel Ortaokulu KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI 6/4 225 1922 2797 22410

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7,03 7,64 4,49 5,11 4,71 3,54 4,61 5,08 2,92 5,29 4,42 3,82 5,39 8,82 2,45 6,24 7,16 3,86 33,67 37,83 21,08 212,140

Okul Ortalaması 7,01 7,54 4,50 5,20 4,60 3,67 4,08 5,46 2,26 5,35 4,29 3,92 4,92 8,92 1,94 6,24 7,14 3,86 32,80 37,95 20,15 200,940

KATILIMLAR

1 705 YASİN ÖZCAN 6G 12 3 11,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 6 7,00 13 1 12,67 64 10 60,67 551,220 1 1 16 20 226

2 66 ALİ HAYDAR KANDÖKER 6A 13 2 12,33 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 12 3 11,00 13 1 12,67 62 12 58,00 544,500 1 2 18 22 252

3 41 BERFİN DENİZ ASKIN 6C 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 5 8,33 12 2 11,33 61 13 56,66 520,180 1 3 26 38 435

4 1223 İREM ELA BİLGİN 6F 14 1 13,67 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 4 6,67 12 2 11,33 59 12 55,01 509,867 1 4 29 43 511

5 1097 EYLÜL İPEK EGE 6C 10 5 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 11 3 10,00 12 2 11,33 60 13 55,66 509,800 2 5 32 46 528

6 260 AYLİN KIRKSEKİZ 6C 10 4 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 5 7,33 13 1 12,67 60 12 56,01 509,767 3 6 33 47 531

7 1285 SEHER ÇELİK 6D 13 2 12,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 9 3 8,00 12 2 11,33 58 13 53,66 499,520 1 7 36 51 609

8 76 İLAYDA EKİZ 6B 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 5 7,33 11 3 10,00 57 16 51,66 475,267 1 8 53 75 959

9 1321 ZEYNEP ALTINAY 6B 13 2 12,33 3 7 0,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 5 8,33 11 3 10,00 54 20 47,33 447,753 2 9 74 108 1378

10 457 SILA ÇİFTÇİ 6D 13 2 12,33 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 2 5,33 11 3 10,00 53 14 48,33 447,653 2 10 75 109 1382

11 1057 EYLÜL TEKDAL 6F 11 3 10,00 9 1 8,67 6 2 5,33 9 0 9,00 5 4 3,67 12 2 11,33 52 12 48,00 438,080 2 11 83 124 1576

12 1257 YAĞIZ TAŞKIN 6E 10 5 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 7 5,67 10 4 8,67 54 20 47,34 426,793 1 12 106 154 1807

13 246 ZÜHRE GÜN GÜLÇEK 6C 10 5 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 9 3,00 13 1 12,67 53 21 46,00 419,940 4 13 117 167 1934

14 243 ZEYNEP BETUR 6D 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 8 4,33 10 4 8,67 53 21 46,00 419,940 3 13 117 167 1934

15 1252 KEREM TEPECİK 6D 9 6 7,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 5 7,33 9 4 7,67 53 19 46,67 419,873 4 15 123 173 1970

16 548 Ç I N A R T U F A N 6C 11 3 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 6 3 5,00 11 3 10,00 50 17 44,33 409,627 5 16 143 200 2171

17 572 İLKECEM ALİ ARAS 6C 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 7 4,67 9 5 7,33 52 21 45,00 406,067 6 17 150 212 2278

18 1037 ÇETİNHAN ATLIHAN 6C 8 7 5,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 11 4 9,67 9 5 7,33 51 23 43,34 395,753 7 18 164 233 2502

19 1405 İLKAY COŞKUN 6E 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 7 3,67 10 4 8,67 51 21 44,00 395,687 2 19 169 239 2541

20 1294 TOPRAK AYGÜN 6B 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 7 5,67 7 7 4,67 51 23 43,34 392,260 3 20 173 244 2614

21 50 GÖRKEM CAN ESEN 6G 11 4 9,67 6 4 4,67 4 6 2,00 9 1 8,67 8 7 5,67 11 3 10,00 49 25 40,68 382,047 2 21 191 277 2829

22 71 NİL ECE TONGUÇ 6C 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 7 8 4,33 10 4 8,67 50 24 42,00 378,420 8 22 201 290 2979

23 537 HELİN ÇAĞDAVUL 6B 10 4 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 7 3 6,00 6 6 4,00 10 3 9,00 48 20 41,33 377,613 4 23 205 296 3018

24 1376 ZEYNEP YILDIRIM 6B 8 7 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 7 4,67 10 4 8,67 49 24 41,01 368,040 5 24 227 324 3263

25 1469 SELİN TUNÇASLAN 6F 14 1 13,67 8 2 7,33 4 5 2,33 10 0 10,00 4 10 0,67 8 6 6,00 48 24 40,00 363,773 3 25 239 340 3389

26 64 CEREN ORUÇ 6A 9 6 7,00 4 4 2,67 5 3 4,00 3 4 1,67 11 3 10,00 12 1 11,67 44 21 37,01 362,327 2 26 240 341 3404

27 232 ÇAĞAN YILDIZ 6B 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 4 11 0,33 8 6 6,00 49 25 40,67 357,593 6 27 251 357 3571

28 1422 RÜBEYDE YAĞCI 6D 10 4 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 6 4,00 11 3 10,00 45 25 36,68 344,020 5 28 285 408 3941

29 1231 MUHAMMED SEFA ATEŞ 6F 11 4 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 4 11 0,33 10 4 8,67 47 27 38,01 343,887 4 29 286 410 3965
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Genel Ortalama 7,03 7,64 4,49 5,11 4,71 3,54 4,61 5,08 2,92 5,29 4,42 3,82 5,39 8,82 2,45 6,24 7,16 3,86 33,67 37,83 21,08 212,140
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30 79 İLKEM DURSUN 6G 9 6 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 9 1 8,67 8 7 5,67 9 5 7,33 46 28 36,67 337,033 3 30 301 427 4169

31 1503 SAMET GÜNEY ATALAY 6F 6 9 3,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 8 7 5,67 11 3 10,00 46 28 36,67 333,540 5 31 314 444 4282

32 233 ELA NAZLI BETUR 6C 10 5 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 6 6,00 7 6 5,00 44 28 34,66 319,767 9 32 359 504 4725

33 0 ĞÜLŞAH TÜTÜNCÜ 6H 8 7 5,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 8 4,33 9 5 7,33 45 29 35,34 319,700 1 33 360 505 4735

34 1349 MERVE NUR ÖZBAŞ 6H 7 4 5,67 5 5 3,33 7 2 6,33 8 2 7,33 6 7 3,67 10 4 8,67 43 24 35,00 318,860 2 34 368 514 4808

35 65 YAĞMUR ELASHVAL 6A 10 5 8,33 7 3 6,00 5 4 3,67 9 1 8,67 4 9 1,00 9 5 7,33 44 27 35,00 315,367 3 35 382 532 4932

36 1091 HATİCE MELEK ÇAMSARI 6F 10 4 8,67 7 3 6,00 4 5 2,33 9 1 8,67 2 4 0,67 9 4 7,67 41 21 34,01 308,480 6 36 402 559 5190

37 7 MESUT DEMİRAL 6A 10 5 8,33 7 2 6,33 8 2 7,33 2 5 0,33 7 7 4,67 8 6 6,00 42 27 32,99 305,960 4 37 407 564 5238

38 97 İBRAHİM KAYA 6B 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 5 8 2,33 11 3 10,00 43 29 33,33 305,927 7 38 409 566 5243

39 1394 SILA ULUHAN 6G 10 5 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 10 0 10,00 5 10 1,67 8 6 6,00 44 30 34,00 305,860 4 39 411 568 5253

40 1203 ARDA BOYLU 6D 8 7 5,67 7 3 6,00 6 2 5,33 7 1 6,67 4 8 1,33 10 4 8,67 42 25 33,67 302,400 6 40 422 581 5380

41 31 ADA KARATAŞ 6E 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 10 1,67 10 4 8,67 44 30 34,01 302,367 3 41 423 583 5384

42 551 İBRAHİM ÜÇTAŞ 6C 10 5 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 2 6,33 3 8 0,33 10 4 8,67 42 27 32,99 301,593 10 42 428 588 5418

43 1269 ZEYNEP ŞEVVAL YILMAZ 6A 10 5 8,33 8 2 7,33 3 4 1,67 8 2 7,33 4 7 1,67 8 4 6,67 41 24 33,00 299,847 5 43 431 591 5446

44 715 M MUSAB TANRISEVER 6E 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 11 0,33 10 4 8,67 43 31 32,67 299,007 4 44 432 592 5464

45 688 DENİZ KARAÇELİK 6B 7 8 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 8 4,33 11 3 10,00 42 32 31,33 292,153 8 45 463 636 5703

46 1017 ARDA ÖZE 6B 11 4 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 6 4,00 6 6 4,00 41 28 31,68 292,120 9 46 468 641 5728

47 556 EZGİ ALP 6G 8 7 5,67 7 3 6,00 4 5 2,33 8 2 7,33 6 9 3,00 9 4 7,67 42 30 32,00 291,213 5 47 475 649 5790

48 912 ALTAN KAYA 6D 10 5 8,33 6 3 5,00 5 4 3,67 6 1 5,67 4 6 2,00 8 4 6,67 39 23 31,34 287,787 7 48 487 665 5920

49 542 AKASYA BİNGÖL 6B 9 6 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 6 7 3,67 8 5 6,33 41 30 31,00 285,200 10 49 492 672 5978

50 1137 ABDUL KADİR PAMAY 6F 6 4 4,67 6 4 4,67 4 5 2,33 9 0 9,00 6 8 3,33 9 5 7,33 40 26 31,33 283,420 7 50 499 681 6084

51 106 NİLAY NUR BADEM 6B 9 5 7,33 5 4 3,67 4 5 2,33 8 1 7,67 7 5 5,33 5 3 4,00 38 23 30,33 279,153 11 51 506 693 6215

52 250 MERT BOZKURT 6B 9 6 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 9 3,00 11 3 10,00 40 34 28,66 274,953 12 52 514 709 6354

53 533 DURU IŞIK 6C 9 6 7,00 9 1 8,67 3 7 0,67 6 4 4,67 5 7 2,67 8 6 6,00 40 31 29,68 271,360 11 53 532 732 6532

54 928 ELANUR GENLİK 6A 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 11 0,33 9 5 7,33 41 33 29,99 271,327 6 54 533 734 6539

55 197 BERKAY DOĞAN 6A 9 3 8,00 6 3 5,00 2 2 1,33 3 1 2,67 4 2 3,33 9 4 7,67 33 15 28,00 267,160 7 55 554 760 6751

56 398 SUDENAZ KARADENİZ 6H 9 5 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 6 7 3,67 6 3 5,00 38 28 28,67 264,473 3 56 561 769 6803

57 480 EGE ALTIN 6C 8 3 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 2 4 0,67 9 5 7,33 37 24 29,01 264,440 12 57 565 774 6853

58 221 AHMETCAN GÖZE 6F 4 11 0,33 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 7 8 4,33 9 5 7,33 41 33 29,99 264,340 8 58 566 775 6865
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KATILIMLAR

59 1225 NESLİHAN KILIÇ 6D 9 6 7,00 4 6 2,00 4 5 2,33 8 0 8,00 6 9 3,00 8 6 6,00 39 32 28,33 261,887 8 59 571 784 6935

60 196 KUTAY MERT DOĞAN 6A 10 3 9,00 3 6 1,00 2 3 1,00 7 2 6,33 6 7 3,67 8 6 6,00 36 27 27,00 258,527 8 60 585 806 7096

61 1141 F A T İ H K A A N 6C 6 7 3,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 6 1,00 5 3 4,00 10 3 9,00 36 27 27,00 253,287 13 61 608 837 7382

62 129 ARDA S ĞANAK 6G 8 7 5,67 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 10 4 8,67 38 36 26,00 250,767 6 62 612 841 7417

63 151 ÇAĞAN HAN 6A 10 5 8,33 8 2 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 5 10 1,67 6 8 3,33 39 35 27,33 247,140 9 63 635 868 7599

64 222 ALİ UZUN 6B 9 6 7,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 10 1,67 7 7 4,67 39 35 27,34 247,140 13 63 635 868 7599

65 973 FADİME FESLİ 6F 10 4 8,67 5 5 3,33 3 5 1,33 5 4 3,67 5 3 4,00 7 7 4,67 35 28 25,67 244,687 9 65 646 888 7714

66 502 ALARA EBRU ÖZTAŞ 6A 8 5 6,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 6 7 3,67 5 9 2,00 38 32 27,33 243,647 10 66 656 901 7792

67 482 AYŞEGÜL KARAGÜLLE 6D 7 8 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 7 8 4,33 8 6 6,00 38 36 25,99 240,287 9 67 663 913 7901

68 1381 UYGAR ZİHNİ 6 11 4 9,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 10 1,67 4 6 2,00 37 33 26,00 236,793 1 68 680 936 8046

69 635 ARDA UZUN 6C 7 8 4,33 7 3 6,00 3 7 0,67 8 2 7,33 5 7 2,67 7 5 5,33 37 32 26,33 236,760 14 69 689 946 8097

70 1000 ÇAĞATAY ÇELİK 6A 8 6 6,00 8 1 7,67 7 1 6,67 3 1 2,67 2 4 0,67 6 8 3,33 34 21 27,01 235,820 11 70 693 953 8148

71 1493 YAĞMUR ORHUNTAŞ 6C 10 5 8,33 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 8 4,33 5 9 2,00 37 37 24,66 229,940 15 71 709 975 8341

72 1357 RABİA CAN 6G 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 9 3,00 8 6 6,00 37 37 24,67 229,940 7 71 709 975 8341

73 394 ELİF YILMAZ 6C 7 8 4,33 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 9 3 8,00 5 9 2,00 36 35 24,33 226,480 16 73 726 999 8498

74 313 ALİ KEMAL BOZKURT 6C 11 4 9,67 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 7 7 4,67 37 37 24,67 226,447 17 74 727 1000 8501

75 309 NEHİR BİNGÖL 6G 10 5 8,33 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 7 7 4,67 37 37 24,66 226,447 8 74 727 1000 8501

76 324 RECEP KORKMAZ 6G 10 5 8,33 7 3 6,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 7 7 4,67 37 37 24,67 226,447 8 74 727 1000 8501

77 200 KEREM ŞAHİN 6G 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 10 1,67 4 10 0,67 38 36 26,01 226,313 10 77 735 1012 8577

78 1267 MERVE UĞURLU 6F 5 10 1,67 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 6 0,00 9 2 8,33 35 29 25,33 222,887 10 78 760 1046 8747

79 590 YİĞİT ALP ÇELİKEL 6 8 4 6,67 4 3 3,00 4 2 3,33 7 0 7,00 6 4 4,67 29 13 24,67 221,207 2 79 765 1052 8798

80 560 ELİF MEŞİN 6B 7 8 4,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 6 9 3,00 9 5 7,33 36 38 23,32 219,593 14 80 767 1054 8811

81 1501 ÖMER M *MMER ÇELEBİ 6D 6 9 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 6 4,00 6 7 3,67 36 34 24,67 219,460 10 81 774 1062 8873

82 626 ŞEVVAL ÇAKIL 6A 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 11 0,33 7 6 5,00 37 36 24,99 219,427 12 82 781 1071 8925

83 738 ÜMİT KAYA 6E 4 4 2,67 6 3 5,00 4 3 3,00 6 2 5,33 4 2 3,33 7 6 5,00 31 20 24,33 217,747 5 83 785 1076 8975

84 1426 MERVE DEDEOGULLARI 6E 7 8 4,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 8 7 5,67 3 11 -0,67 37 37 24,67 215,967 6 84 794 1086 9068

85 658 MELİSA KARATAŞ 6B 6 7 3,67 3 5 1,33 5 2 4,33 9 1 8,67 4 10 0,67 7 4 5,67 34 29 24,34 215,127 15 85 800 1095 9132

86 389 ARDA EGE DİNÇ 6E 7 8 4,33 4 6 2,00 3 5 1,33 7 3 6,00 7 7 4,67 7 7 4,67 35 36 23,00 214,387 7 86 802 1097 9140

87 471 BURCU KAR 6B 9 4 7,67 8 1 7,67 4 4 2,67 2 6 0,00 4 6 2,00 5 8 2,33 32 29 22,34 204,847 16 87 846 1155 9604
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88 719 İSHAK ÖZDEMİR 6E 6 9 3,00 7 3 6,00 4 6 2,00 8 1 7,67 4 11 0,33 7 7 4,67 36 37 23,67 204,713 8 88 847 1156 9620

89 1465 NAZENİN DURSUN 6H 10 5 8,33 4 6 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 4 11 0,33 6 8 3,33 35 39 21,99 202,260 4 89 849 1160 9651

90 54 HASAN BEKTAŞ 6D 10 5 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 9 2,00 4 10 0,67 35 38 22,33 202,227 11 90 854 1168 9688

91 1350 ZEYNEP ŞAHİN 6D 6 7 3,67 3 7 0,67 4 2 3,33 3 5 1,33 5 7 2,67 10 4 8,67 31 32 20,34 197,187 12 91 874 1198 9934

92 559 ELİF GEZER 6B 7 8 4,33 4 5 2,33 3 5 1,33 5 4 3,67 7 7 4,67 6 5 4,33 32 34 20,66 195,407 17 92 878 1203 9957

93 275 MELİSA FANSA 6E 10 5 8,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 8 7 5,67 2 11 -1,67 34 39 20,99 195,373 9 93 880 1206 9988

94 713 AZREM ÖZBİLEN 6C 5 10 1,67 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 9 3,00 7 7 4,67 35 39 22,01 195,273 18 94 881 1207 10002

95 342 AHMET HAKAN TEL 6C 5 10 1,67 6 4 4,67 4 5 2,33 9 1 8,67 5 9 2,00 6 8 3,33 35 37 22,67 194,333 19 95 891 1220 10105

96 691 OKAN TURAN 6E 8 7 5,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 3 6,00 5 10 1,67 7 7 4,67 34 40 20,68 191,913 10 96 896 1225 10134

97 81 DİLENAZ ALTIN 6C 6 9 3,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 7 8 4,33 8 6 6,00 33 41 19,33 185,060 20 97 927 1268 10498

98 58 EMİRHAN EMRE KILIÇ 6B 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 7 5,67 7 7 4,67 33 41 19,33 185,060 18 97 927 1268 10498

99 1428 SUDENAZ İŞCN 6E 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 9 3,00 7 7 4,67 33 41 19,33 181,567 11 99 943 1287 10669

100 1166 BARBAROS İRİBAŞ 6C 9 6 7,00 6 3 5,00 7 2 6,33 2 5 0,33 4 10 0,67 4 10 0,67 32 36 20,00 177,133 21 100 973 1333 10961

101 244 İSMAİL KAYA 6A 4 6 2,00 4 6 2,00 5 3 4,00 4 3 3,00 4 5 2,33 7 4 5,67 28 27 19,00 173,740 13 101 987 1353 11116

102 1427 NEHİR YI DIZ 6D 8 7 5,67 5 4 3,67 2 8 -0,67 6 3 5,00 5 10 1,67 6 8 3,33 32 40 18,67 172,900 13 102 988 1355 11130

103 70 HAZAL GÖKSU 6G 9 6 7,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 6 9 3,00 5 9 2,00 32 42 18,01 171,220 11 103 989 1356 11145

104 1352 YASİN ORHAN 6G 6 8 3,33 6 3 5,00 5 5 3,33 4 6 2,00 1 14 -3,67 10 3 9,00 32 39 18,99 170,247 12 104 1009 1383 11299

105 500 MÜCAHİT EFE ESMAİL 6C 8 7 5,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 6 8 3,33 32 42 18,01 167,727 22 105 1012 1386 11330

106 1337 MUHAMMET EREN BEKT Ş6F 7 7 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 7 3,67 31 36 19,00 167,627 11 106 1019 1395 11403

107 1476 UĞUR EREN KAYA 6D 8 6 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 9 1 8,67 5 10 1,67 2 12 -2,00 33 40 19,67 167,560 14 107 1022 1400 11446

108 254 SUDENAZ ACAR 6H 6 9 3,00 9 1 8,67 4 6 2,00 8 2 7,33 1 14 -3,67 6 8 3,33 34 40 20,66 167,460 5 108 1024 1402 11451

109 115 OĞUZHAN TOPÇU 6A 8 7 5,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 5 5 3,33 7 6 5,00 4 7 1,67 30 38 17,34 166,920 14 109 1026 1404 11457

110 1656 SİNEM TANRIKULU 6F 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 9 1 8,67 6 9 3,00 6 8 3,33 32 42 18,00 164,233 12 110 1031 1411 11519

111 379 RABİA DARÇIN 6B 7 8 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 11 0,33 6 8 3,33 32 42 17,99 160,740 19 111 1049 1434 11759

112 111 PELİN YAVUZ 6G 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 11 0,33 4 10 0,67 32 42 18,01 157,247 13 112 1071 1465 11956

113 946 ELİF DELİBAŞ 6C 9 6 7,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 8 7 5,67 1 13 -3,33 31 43 16,67 153,887 23 113 1080 1477 12075

114 1475 SUDEM İZCİC* 6A 8 7 5,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 7 8 4,33 4 6 2,00 29 40 15,67 153,113 15 114 1093 1495 12205

115 0 HASRET KÖSE BY 6D 8 7 5,67 2 7 -0,33 3 5 1,33 6 2 5,33 4 6 2,00 5 8 2,33 28 35 16,33 153,047 15 115 1095 1497 12217

116 231 BERKAY AKSAKA 6D 5 9 2,00 5 4 3,67 4 4 2,67 5 5 3,33 4 8 1,33 6 6 4,00 29 36 17,00 151,233 16 116 1097 1499 12241
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7,03 7,64 4,49 5,11 4,71 3,54 4,61 5,08 2,92 5,29 4,42 3,82 5,39 8,82 2,45 6,24 7,16 3,86 33,67 37,83 21,08 212,140

Okul Ortalaması 7,01 7,54 4,50 5,20 4,60 3,67 4,08 5,46 2,26 5,35 4,29 3,92 4,92 8,92 1,94 6,24 7,14 3,86 32,80 37,95 20,15 200,940

KATILIMLAR

117 1055 EREN DÜZGÜN 6H 6 6 4,00 8 1 7,67 2 5 0,33 3 7 0,67 6 8 3,33 4 10 0,67 29 37 16,67 150,393 6 117 1103 1506 12285

118 437 GÜLSUDE YILDIRIM 6H 6 9 3,00 6 4 4,67 3 5 1,33 3 7 0,67 5 10 1,67 7 7 4,67 30 42 16,01 148,713 7 118 1112 1518 12412

119 184 AMİNE KAYSIN 6H 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 7 8 4,33 6 8 3,33 30 44 15,33 147,033 8 119 1115 1523 12432

120 312 ALİ EREN BİNİCİ 6F 5 7 2,67 3 6 1,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 5 5,33 28 35 16,33 146,060 13 120 1134 1550 12600

121 1263 KADİRCAN ÇETİ N 6D 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 6 9 3,00 5 9 2,00 30 44 15,33 143,540 17 121 1137 1558 12639

122 37 BARAN GÜL 6A 4 11 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 10 1,67 6 8 3,33 31 43 16,67 143,407 16 122 1145 1569 12716

123 967 EYÜPENESYILDIZ 6A 11 4 9,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 2 6,33 2 13 -2,33 4 10 0,67 30 43 15,67 142,633 17 123 1150 1580 12775

124 316 POLAT KIRMIZIKOYUN 6B 6 9 3,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 7 8 4,33 4 10 0,67 30 44 15,33 140,047 20 124 1156 1587 12826

125 507 KADER KOMZA 6G 9 6 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 5 10 1,67 3 11 -0,67 30 44 15,33 140,047 14 124 1156 1587 12826

126 1315 RABİA YAĞCI 6B 7 8 4,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 7 7 4,67 29 45 14,00 136,687 21 126 1170 1608 12983

127 707 ESMANUR KARTAL 6A 6 6 4,00 3 5 1,33 5 4 3,67 4 5 2,33 5 7 2,67 4 9 1,00 27 36 15,00 136,587 18 127 1174 1612 13022

128 83 ALİ KÖSEDAĞ 6E 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 12 -1,00 6 8 3,33 30 44 15,33 136,553 12 128 1175 1613 13024

129 1488 RÜMEYSA AK 6D 8 6 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 2 12 -2,00 4 10 0,67 30 42 16,00 136,487 18 129 1182 1625 13101

130 541 ASİL YILMAZ 6H 7 8 4,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 8 7 5,67 5 9 2,00 28 46 12,67 129,833 9 130 1200 1659 13313

131 840 SILA KABLAN 6C 10 5 8,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 3 11 -0,67 29 45 13,99 129,700 24 131 1203 1662 13338

132 280 YUNUS EMRE OKAN 6C 6 9 3,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 6 9 3,00 5 9 2,00 29 45 14,00 129,700 24 131 1203 1662 13338

133 238 ENES TÜRSAN 6B 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 10 4 8,67 29 45 14,01 129,700 22 131 1203 1662 13338

134 465 GÖRKE GÜL 6B 8 7 5,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 4 2,67 4 11 0,33 6 8 3,33 28 44 13,34 128,020 23 134 1217 1682 13475

135 45 CERENÇANGA 6A 7 8 4,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 4 10 0,67 29 45 14,00 126,207 19 135 1219 1684 13521

136 382 YAREN  BARAN 6G 7 8 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 5 10 1,67 4 10 0,67 29 45 14,00 126,207 15 135 1219 1684 13521

137 59 DİYAR BİLGİN 6A 7 8 4,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 5 9 2,00 28 46 12,67 119,353 20 137 1246 1720 13859

138 257 ESRA İPEK 6E 8 7 5,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 6 8 3,33 28 46 12,67 119,353 13 137 1246 1720 13859

139 306 BURÇİN ALEMDAĞ 6E 5 8 2,33 3 7 0,67 3 5 1,33 5 3 4,00 3 6 1,00 6 7 3,67 25 36 13,00 119,320 14 139 1250 1727 13918

140 1484 SILA KESER 6C 7 8 4,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 4 10 0,67 28 46 12,66 115,860 26 140 1259 1742 14058

141 172 MESUT ÖZGÜN 6F 3 12 -1,00 8 2 7,33 3 7 0,67 7 3 6,00 3 12 -1,00 5 8 2,33 29 44 14,33 112,200 14 141 1281 1772 14355

142 77 ABDULLAH MİNSİN 6C 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 6 8 3,33 27 47 11,33 105,513 27 142 1291 1791 14605

143 1336 ZEHRA SİMAY AKTÜRK 6H 3 12 -1,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 12 -1,00 7 7 4,67 28 46 12,67 105,380 10 143 1301 1802 14699

144 234 DOĞA KAMİ 6A 8 4 6,67 4 4 2,67 0 8 -2,67 4 6 2,00 2 12 -2,00 6 7 3,67 24 41 10,34 102,120 21 144 1309 1818 14808

145 955 DUYGU DERELİ 6E 4 8 1,33 3 4 1,67 0 8 -2,67 4 3 3,00 5 8 2,33 6 5 4,33 22 36 9,99 98,660 15 145 1320 1837 14961
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Prof Kaya Gürsel Ortaokulu KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI 6/4 225 1922 2797 22410

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7,03 7,64 4,49 5,11 4,71 3,54 4,61 5,08 2,92 5,29 4,42 3,82 5,39 8,82 2,45 6,24 7,16 3,86 33,67 37,83 21,08 212,140

Okul Ortalaması 7,01 7,54 4,50 5,20 4,60 3,67 4,08 5,46 2,26 5,35 4,29 3,92 4,92 8,92 1,94 6,24 7,14 3,86 32,80 37,95 20,15 200,940

KATILIMLAR

146 318 ANIL IŞIK 6F 7 8 4,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 10 0,67 27 47 11,33 98,527 15 146 1326 1844 15028

147 183 IRMAK ÇOŞKUN 6F 2 13 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 9 5 7,33 26 48 10,00 91,673 16 147 1353 1893 15403

148 78 AKIN KILIÇ 6A 7 5 5,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 8 0,33 5 8 2,33 23 42 8,98 90,900 22 148 1365 1913 15518

149 42 AHMET CAN AYDEMİR 6E 5 9 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 10 0,67 6 8 3,33 25 47 9,33 88,247 16 149 1369 1919 15592

150 766 AHMET TAHA ÇOBN 6D 5 10 1,67 3 4 1,67 3 6 1,00 4 6 2,00 3 10 -0,33 6 8 3,33 24 44 9,34 84,753 19 150 1395 1953 15828

151 1453 HİVAN KUTAY DEMİR 6F 3 12 -1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 6 9 3,00 4 10 0,67 26 48 10,00 84,687 17 151 1398 1956 15834

152 283 MEDİNE GÜZEL 6H 5 10 1,67 5 5 3,33 4 6 2,00 8 2 7,33 2 13 -2,33 3 11 -0,67 27 47 11,33 84,553 11 152 1409 1967 15896

153 23 EMİR AYDIN 6F 7 8 4,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 13 -2,33 3 11 -0,67 26 48 10,00 81,193 18 153 1423 1985 16068

154 1045 ELİF EDA BOYNUUZUN 6E 5 10 1,67 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 9 3,00 1 13 -3,33 26 48 10,01 81,193 17 153 1423 1985 16068

155 0 ERŞ Mİ TN  E M  A  T 6C 8 7 5,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 9 2,00 24 50 7,33 77,967 28 155 1430 1996 16158

156 170 AYIİN AĞDENİZ 6D 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 6 8 3,33 24 50 7,33 77,967 20 155 1430 1996 16158

157 907 EGE BARAN ZORR 6 6 8 3,33 2 8 -0,67 4 4 2,67 3 5 1,33 1 13 -3,33 7 6 5,00 23 44 8,33 77,867 3 157 1433 2002 16189

158 60 EDA GÜNAY 6F 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 5 9 2,00 24 50 7,33 70,980 19 158 1459 2039 16526

159 1280 POLATCANCOŞKUN 6G 8 7 5,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 10 0,67 24 50 7,34 70,980 16 158 1459 2039 16526

160 985 ALARA EMEK ULUDAG 6D 7 6 5,00 2 8 -0,67 2 5 0,33 3 7 0,67 4 10 0,67 4 10 0,67 22 46 6,67 68,427 21 160 1471 2053 16697

161 1015 EZGİ SENEM AĞIRKAN 6C 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 3 10 -0,33 24 49 7,67 67,453 29 161 1479 2063 16813

162 1232 ONUR KÖSE 6G 3 12 -1,00 6 4 4,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 5 9 2,00 25 49 8,67 67,353 17 162 1481 2065 16836

163 351 MERYEM  ARDIMCI 6H 4 11 0,33 5 5 3,33 3 6 1,00 5 5 3,33 4 7 1,67 2 10 -1,33 23 44 8,33 66,513 12 163 1485 2074 16884

164 143 ÖMER ULAMA 6B 1 10 -2,33 5 5 3,33 4 4 2,67 4 5 2,33 3 8 0,33 4 6 2,00 21 38 8,33 64,767 24 164 1488 2077 16898

165 0 ARDA EREN 6A 8 7 5,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 2 12 -2,00 24 50 7,34 63,993 23 165 1493 2084 16962

166 1499 IRMAK Ö *AN 6G 4 11 0,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 6 8 3,33 24 50 7,32 63,993 18 165 1493 2084 16962

167 68 ZÜLFİYE ARJİN ÖZOGLU 6E 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 7 6 5,00 24 49 7,68 63,960 18 167 1499 2092 17041

168 297 MEHMET ARDA DÜZGÜN 6C 4 11 0,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 2 13 -2,33 4 10 0,67 25 49 8,67 63,860 30 168 1500 2093 17051

169 478 ARDA ŞİMŞEK 6G 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 9 3,00 4 10 0,67 23 51 6,01 60,633 19 169 1505 2100 17110

170 922 BERDAN KIZILYIL 6E 5 10 1,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 6 1,00 3 12 -1,00 3 11 -0,67 24 49 7,67 59,593 19 170 1520 2119 17268

171 145 CEM GÜLMEZ 6H 3 12 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 5 10 1,67 5 9 2,00 23 51 6,01 53,647 13 171 1533 2141 17537

172 0 MUHAMMED EINECCAR 6H 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 2 12 -2,00 23 51 6,00 50,153 14 172 1551 2177 17766

173 586 YARENHS AR 6F 7 8 4,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 1 14 -3,67 1 13 -3,33 24 50 7,33 50,020 20 173 1559 2191 17868

174 975 EYÜ P*N BALAMAN 6B 5 10 1,67 0 5 -1,67 2 8 -0,67 1 4 -0,33 5 10 1,67 5 5 3,33 18 42 4,00 48,607 25 174 1562 2195 17895
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7,03 7,64 4,49 5,11 4,71 3,54 4,61 5,08 2,92 5,29 4,42 3,82 5,39 8,82 2,45 6,24 7,16 3,86 33,67 37,83 21,08 212,140

Okul Ortalaması 7,01 7,54 4,50 5,20 4,60 3,67 4,08 5,46 2,26 5,35 4,29 3,92 4,92 8,92 1,94 6,24 7,14 3,86 32,80 37,95 20,15 200,940

KATILIMLAR

175 73 IRMAK ATİK 6A 4 10 0,67 3 6 1,00 4 5 2,33 3 7 0,67 5 9 2,00 2 9 -1,00 21 46 5,67 48,440 24 175 1565 2198 17900

176 1283 SEYFETTİNC*KURUM 6H 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 11 0,33 5 9 2,00 22 52 4,67 46,793 15 176 1566 2200 17913

177 223 ANIL GÖRMEZ 6H 3 12 -1,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 4 10 0,67 23 51 5,99 46,660 16 177 1571 2206 17983

178 780 NAZ FADİK YILMAZ 6A 3 11 -0,67 4 5 2,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 4 10 0,67 4 8 1,33 21 47 5,32 44,980 25 178 1578 2222 18065

179 1261 MERTCAN GÖK SU 6F 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 10 0,67 22 52 4,67 43,300 21 179 1582 2227 18096

180 205 YUSUF ATKUŞ 6D 4 11 0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 8 2,33 22 51 4,99 43,267 22 180 1591 2240 18205

181 701 OSMAN ÇİFTÇİ 6E 4 11 0,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 11 -0,67 23 51 5,99 43,167 20 181 1592 2241 18221

182 0 A*  EŞ H           * 6E 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 6 1,00 4 6 2,00 5 10 1,67 4 10 0,67 22 51 5,01 42,393 21 182 1599 2249 18272

183 136 BAHTİYARCAN NARİN 6G 4 11 0,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 7 -0,33 6 9 3,00 2 12 -2,00 22 51 5,00 42,393 20 182 1599 2249 18272

184 1330 NERGİZHAN SEVEN 6D 7 6 5,00 5 5 3,33 0 9 -3,00 7 3 6,00 2 11 -1,67 0 12 -4,00 21 46 5,66 42,327 23 184 1601 2252 18284

185 1340 MUHAMMET ENES ÇAKMAK6A 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 8 1,33 5 7 2,67 20 49 3,67 39,907 26 185 1604 2256 18330

186 358 UMUT HASAR 6B 4 11 0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 1 13 -3,33 23 51 6,00 39,673 26 186 1617 2275 18436

187 0 ARDAKIZILYIL 6A 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 10 0,67 21 53 3,33 36,447 27 187 1622 2282 18487

188 0 ** A 6F 2 13 -2,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 8 6 6,00 21 53 3,33 36,447 22 187 1622 2282 18487

189 937 ALİ RIZA YARDIMCI 6D 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 2 12 -2,00 22 52 4,66 32,820 24 189 1645 2318 18781

190 710 ÖZGE DİRİCAN 6C 5 8 2,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 3 11 -0,67 20 52 2,66 29,527 31 190 1651 2326 18871

191 139 SERTAÇ MORKOÇ 6 4 11 0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 13 -2,33 5 9 2,00 21 53 3,33 25,967 4 191 1661 2350 19076

192 443 GÖKDENİZ BULUT 6B 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 10 0,67 19 55 0,66 12,260 27 192 1712 2428 19713

193 509 BARIŞ NAYIR 6H 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 14 -3,67 5 8 2,33 19 54 0,99 12,227 17 193 1713 2430 19748

194 252 MUHAMMEDELABBUD 6B 3 11 -0,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 0 9 -3,00 4 11 0,33 6 8 3,33 18 53 0,33 10,547 28 194 1724 2448 19869

195 1266 VOLKAN AKDENİZ 6 3 11 -0,67 5 4 3,67 0 1 -0,33 2 7 -0,33 2 7 -0,33 0 1 -0,33 12 31 1,68 9,540 5 195 1726 2452 19884

196 269 DEVRAN SORHAN 6D 3 11 -0,67 5 4 3,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 10 0,67 19 53 1,34 7,827 25 196 1734 2467 20026

197 13 ABDULSAMET AYDIN 6F 0 0 0,00

198 1393 MERTCAN SÖNMEZ 6F 0 0 0,00

199 1265 MFURKAN TOKMACI 6F 0 0 0,00

200 0 A 6F 0 0 0,00

201 504 BÜŞRA KARAKOÇ 6E 0 0 0,00

202 1304 NEHİR TURAN 6E 0 0 0,00

203 995 ECESU AKTAŞ 6E 0 0 0,00
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7,03 7,64 4,49 5,11 4,71 3,54 4,61 5,08 2,92 5,29 4,42 3,82 5,39 8,82 2,45 6,24 7,16 3,86 33,67 37,83 21,08 212,140

Okul Ortalaması 7,01 7,54 4,50 5,20 4,60 3,67 4,08 5,46 2,26 5,35 4,29 3,92 4,92 8,92 1,94 6,24 7,14 3,86 32,80 37,95 20,15 200,940

KATILIMLAR

204 0 HUZEYFE EMİN BAĞ 6E 0 0 0,00

205 392 ERAY DUM 6E 0 0 0,00

206 44 MUSTAFA EMİN AK 6E 0 0 0,00

207 1689 SİMAY AKINCILAR 6G 0 0 0,00

208 75 YİĞİT CAN GÜRSU 6G 0 0 0,00

209 902 ESMA ÖZKAN 6G 0 0 0,00

210 8 HASAN KURT 6G 4 11 0,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 2 10 -1,33 17 55 -1,34

211 304 ÖMER FARUK KÜLEN 6H 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 11 -0,67 19 55 0,67

212 396 FIRAT ARAZ 6H 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 2 13 -2,33 4 10 0,67 18 55 -0,33

213 1491 HİRANUR KARTAL 6D 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 3 11 -0,67 17 57 -2,01

214 1296 SUDE NAZ GÖRGEÇ 6H 4 11 0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 1 13 -3,33 18 56 -0,67

215 236 EMRE KURTOĞLU 6G 4 11 0,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 3 11 -0,67 18 56 -0,67

216 1378 İREM KÖSE 6C 1 14 -3,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 9 1,00 18 55 -0,34

217 277 TUNCAY YENİDÜNYA 6B 1 14 -3,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 6 4 4,67 2 13 -2,33 5 9 2,00 18 56 -0,66

218 693 *  K   L E N Fİ 6E 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 1 6 -1,00 15 52 -2,35

219 72 MEHMET ALİ DEMİR 6G 4 11 0,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 3 11 -0,67 16 58 -3,34

220 993 ARDA DENİZ GÜZEL 6C 3 12 -1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 10 0,67 16 58 -3,33

221 1056 ALİCAN  SÖNMEZ 6D 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 5 10 1,67 0 14 -4,67 16 58 -3,33

222 0 ESMANR  KAYA 6B 0 15 -5,00 6 4 4,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 2 12 -2,00 15 59 -4,66

223 571 İLAYDA YAREN POLAT 6B 2 13 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 3 11 -0,67 14 60 -6,00

224 490 NEHİR ÇİÇEK 6C 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 14 -3,67 2 12 -2,00 13 61 -7,34

225 426 SEFA BAYRAKTAROĞLU 6A 2 13 -2,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 2 12 -2,00 9 65 -12,66
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Prof Kaya Gürsel Ortaokulu KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI 6/4 225 1922 2797 22410

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7,03 7,64 4,49 5,11 4,71 3,54 4,61 5,08 2,92 5,29 4,42 3,82 5,39 8,82 2,45 6,24 7,16 3,86 33,67 37,83 21,08 212,140

Okul Ortalaması 7,01 7,54 4,50 5,20 4,60 3,67 4,08 5,46 2,26 5,35 4,29 3,92 4,92 8,92 1,94 6,24 7,14 3,86 32,80 37,95 20,15 200,940

KATILIMLAR
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