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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,04 5,81 7,11 6,47 3,40 5,34 5,45 4,37 4,00 5,17 4,47 3,68 5,47 8,68 2,58 6,72 7,72 4,14 38,32 34,45 26,85 261,070

Okul Ortalaması 9,36 5,54 7,51 6,02 3,88 4,72 5,28 4,54 3,77 4,57 4,92 2,93 4,91 8,89 1,95 6,04 8,43 3,23 36,18 36,20 24,11 237,820

KATILIMLAR

1 558 BİLGESU ŞOROĞLU 5E 15 0 15,00 9 0 9,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 2 9,33 14 1 13,67 67 4 65,67 609,233 1 1 6 9 110

2 139 EFE KAAN ÖZDEMİR 5E 13 2 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 1 11,67 13 2 12,33 67 6 65,00 599,693 2 2 7 12 137

3 380 BUSE KARTAY 5C 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 2 8,33 13 2 12,33 65 6 63,00 578,933 1 3 11 18 246

4 287 EREN UZUNDAĞ 5E 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 4 7,67 13 2 12,33 63 10 59,67 544,333 3 4 24 42 513

5 953 HAKAN YILDIRIM 5F 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 4 5,67 12 3 11,00 61 10 57,67 523,573 1 5 38 65 737

6 337 HALİL ARJİN İZMİR 5E 14 1 13,67 9 1 8,67 7 2 6,33 8 2 7,33 11 3 10,00 11 4 9,67 60 13 55,67 519,407 4 6 43 70 786

7 936 SİMA DOĞAN 5 12 2 11,33 9 1 8,67 8 1 7,67 9 0 9,00 9 2 8,33 11 4 9,67 58 10 54,67 501,167 1 7 62 97 1035

8 216 NİSA NUR KESKİN 5E 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 8 4 6,67 11 4 9,67 56 15 51,00 470,967 5 8 95 152 1516

9 612 ÇAĞLA KAZAR 5B 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 8 4,33 9 6 7,00 57 18 51,00 457,867 1 9 108 175 1769

10 332 NAZ AKBAL 5E 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 5 3,33 9 5 7,33 55 14 50,33 450,947 6 10 124 196 1922

11 328 TUANA ODABBŞ 5B 14 1 13,67 9 1 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 10 5 8,33 8 7 5,67 55 20 48,34 447,653 2 11 126 199 1946

12 932 ZEYNEP NAZ ÖNEY 5C 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 9 5 7,33 10 5 8,33 55 19 48,66 447,620 2 12 129 202 1972

13 0 EMİN YAĞIZHAN KARACA 5B 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 9 3,00 10 5 8,33 55 20 48,33 437,173 3 13 149 231 2210

14 339 EMİR TERECE 5E 12 3 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 7 5,67 10 5 8,33 54 21 47,00 430,320 7 14 165 252 2344

15 141 UMUT ÇİĞDEM 5D 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 8 4,33 10 5 8,33 54 21 46,99 423,333 1 15 179 271 2540

16 325 ÇAĞLAR HAN 5E 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 8 7 5,67 52 17 46,33 419,907 8 16 189 283 2614

17 326 BADESU KARANFİL 5E 13 2 12,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 8 7 5,67 10 5 8,33 52 23 44,33 413,120 9 17 195 293 2736

18 370 BİLGE ÜLÜZĞER 5D 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 7 5,67 10 5 8,33 52 23 44,33 406,133 2 18 210 313 2921

19 334 İKLİM KARTAY 5F 15 0 15,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 4 3,67 10 4 8,67 8 7 5,67 50 23 42,35 405,460 2 19 216 322 2973

20 192 ELİF SUDE ATİK 5D 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 53 22 45,68 402,507 3 20 222 330 3053

21 950 DİLEK AĞIRKAN 5D 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 9 3,00 7 8 4,33 52 23 44,33 395,653 4 21 237 350 3205

22 429 DİCLE KANAT 5C 10 4 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 4 7 1,67 9 5 7,33 51 18 45,00 395,587 3 22 239 354 3222

23 908 HAYRUNNİSA KURT 5E 13 2 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 8 4,33 10 5 8,33 50 25 41,66 388,933 10 23 247 366 3341

24 971 SEYMEN GÜLTEPE 5D 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 9 3,00 9 6 7,00 51 24 43,00 388,800 5 24 249 370 3367

25 33 CEM ÇAĞLAR İŞKAR 5D 13 2 12,33 5 5 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 6 7,00 7 8 4,33 50 25 41,66 385,440 6 25 260 382 3435

26 565 AZADŞİMŞEK 5A 13 2 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 6 3,00 9 6 7,00 49 22 41,67 381,947 1 26 272 399 3529

27 979 ENES EMRE 5B 15 0 15,00 7 3 6,00 5 5 3,33 10 0 10,00 5 10 1,67 8 7 5,67 50 25 41,67 381,947 4 26 272 399 3529

28 887 YİĞİT ARDA ALP 5A 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 7 8 4,33 12 3 11,00 49 26 40,33 378,587 2 28 280 411 3620

29 617 DOĞUKAN İŞKAR 5A 13 2 12,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 8 7 5,67 9 6 7,00 49 26 40,33 378,587 2 28 280 411 3620
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30 690 ÇAĞLA BÜLBÜL 5C 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 9 -1,00 9 4 7,67 49 20 42,33 378,387 4 30 289 421 3681

31 35 TUANA KURİŞ 5E 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 3 3,00 7 8 4,33 10 5 8,33 48 24 39,99 369,013 11 31 305 445 3893

32 1500 DOĞU PEKİNER 5E 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 9 6 7,00 10 5 8,33 48 27 39,00 368,240 12 32 306 446 3897

33 0 MUPAT YÜCE 5E 10 5 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 6 0 6,00 8 2 7,33 10 5 8,33 46 20 39,32 368,207 13 33 308 449 3907

34 322 HAZAL KARADENİZ 5E 11 3 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 4 2,67 9 6 7,00 47 20 40,34 364,613 14 34 315 460 4030

35 695 DİYAR KARAÇELİK 5D 14 1 13,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 4 4,67 8 7 5,67 8 7 5,67 47 28 37,68 357,893 7 35 332 481 4201

36 918 GÜLAY UÇAR 5B 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 5 10 1,67 9 6 7,00 48 27 39,00 357,760 5 36 333 482 4207

37 951 MURATCAN BOZKURT 5A 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 10 5 8,33 48 27 38,99 354,267 4 37 341 494 4302

38 399 GÜNEY ATİLA 5F 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 4 5,67 8 7 5,67 47 24 39,01 354,267 3 37 341 494 4302

39 990 ZEYC AN DURU DİKEN 5E 11 4 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 1 4,67 9 3 8,00 7 7 4,67 45 22 37,68 350,907 15 39 353 514 4394

40 986 MERYEM TUNCE 5F 11 4 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 7 4 5,67 9 6 7,00 46 25 37,68 350,907 4 39 353 514 4394

41 62 YAPRAK SELVİN 5C 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 0 4,00 3 6 1,00 9 6 7,00 44 19 37,67 338,680 5 41 383 557 4758

42 513 ÇINAR ALKAN 5B 13 2 12,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 9 3,00 8 7 5,67 46 29 36,33 337,067 6 42 385 559 4769

43 330 ELA KANMAZ 5E 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 10 -0,33 10 5 8,33 46 27 37,00 337,000 16 43 389 563 4797

44 331 CANALİ MERTOĞLU 5E 14 1 13,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 9 3 8,00 5 9 2,00 44 27 35,00 333,707 17 44 394 569 4869

45 102 İLKİN  ÖYKÜKÜÇÜK 5A 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 11 0,33 7 8 4,33 47 28 37,66 333,440 5 45 397 576 4919

46 988 IŞIL NİMET ATEŞOĞLU 5B 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 11 4 9,67 45 30 35,00 330,213 7 46 400 581 4958

47 15 EMİR METİN ERSOY 5D 10 5 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 6 9 3,00 9 6 7,00 46 29 36,33 330,080 8 47 403 586 4976

48 270 ELİFNAZ YAMEN 5E 13 2 12,33 8 2 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 5 10 1,67 9 6 7,00 45 30 35,00 326,720 18 48 408 593 5057

49 930 İREM ÇOŞKUN 5D 10 5 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 8 2,33 8 7 5,67 45 28 35,67 319,667 9 49 431 624 5299

50 3 BARAN ÖZDEMİR 5A 11 4 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 4 11 0,33 11 4 9,67 44 31 33,67 312,880 6 50 444 648 5449

51 21 OSMAN KAAN BALTACI 5F 11 4 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 10 1,67 7 8 4,33 45 30 35,00 312,747 5 51 446 652 5469

52 619 ALİ EDEBAİ 5A 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 7 8 4,33 8 7 5,67 44 31 33,66 309,387 7 52 453 663 5549

53 274 ELA TEPECİK 5E 12 3 11,00 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 7 6 5,00 5 8 2,33 43 28 33,66 309,387 19 52 453 663 5549

54 968 ZEYNEP ALTAN 5B 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 5 10 1,67 9 6 7,00 44 31 33,66 305,893 8 54 465 680 5668

55 157 EDA NİSA NUR ÇAKMAK 5E 15 0 15,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 4 11 0,33 4 11 0,33 44 31 33,66 302,400 20 55 478 701 5784

56 323 YAĞIZ PALABIYIK 5E 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 5 10 1,67 8 7 5,67 43 32 32,34 299,040 21 56 483 708 5856

57 53 MUHAMMED TÜRER 5B 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 4 11 0,33 7 8 4,33 44 31 33,66 298,907 9 57 485 711 5894

58 0 **A**İ 5B 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 6 9 3,00 8 7 5,67 42 33 31,01 288,693 10 58 510 745 6144
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59 412 DENİZŞAN 5F 9 6 7,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 9 1 8,67 10 5 8,33 6 9 3,00 42 33 31,00 288,693 6 58 510 745 6144

60 452 NERGİZ YILMAZ 5E 11 4 9,67 5 5 3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 5 7 2,67 8 7 5,67 41 31 30,67 285,233 22 60 524 762 6272

61 404 FİGEN CEMRE GÖK 5D 11 4 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 5 1,33 5 6 3,00 40 24 32,00 285,100 10 61 530 773 6321

62 132 BETÜL VARAN 5A 10 5 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 9 1,00 10 5 8,33 41 32 30,32 281,773 8 62 538 783 6389

63 460 NAZLI KAYAR 5E 12 3 11,00 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 4 8 1,33 6 8 3,33 41 30 30,99 281,707 23 63 540 785 6393

64 47 ANIL PINAR 5D 12 3 11,00 7 3 6,00 3 7 0,67 6 4 4,67 6 9 3,00 7 8 4,33 41 34 29,67 278,347 11 64 549 800 6480

65 944 SONGÜL TELEK 5B 12 3 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 11 0,33 7 8 4,33 41 34 29,66 271,360 11 65 564 825 6691

66 198 ŞEVV  ALN ARİNKILIÇ 5B 11 4 9,67 8 2 7,33 4 6 2,00 3 7 0,67 6 9 3,00 8 7 5,67 40 35 28,34 268,000 12 66 578 840 6785

67 393 ALİİLKE MENGÜLOĞULU 5B 9 6 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 5 10 1,67 8 7 5,67 41 34 29,67 267,867 13 67 580 843 6808

68 624 AKASYA TOMAR 5A 10 4 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 3 4,00 4 9 1,00 8 7 5,67 39 31 28,68 262,727 9 68 595 865 6973

69 540 EFSA ÖZAY 5A 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 10 1,67 8 7 5,67 40 35 28,34 261,013 10 69 596 866 6981

70 24 NAZLIŞAH GÖL 5A 11 4 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 6 9 3,00 5 10 1,67 40 35 28,34 257,520 11 70 610 883 7106

71 664 EFE YAŞAR YILM* 5A 13 2 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 40 35 28,33 257,520 11 70 610 883 7106

72 1012 NARİN BİNGÖL 5C 13 2 12,33 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 5 10 1,67 5 9 2,00 39 35 27,33 254,127 6 72 621 897 7218

73 381 RÜYA NEHİR KILIÇ 5C 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 7 3,67 5 10 1,67 39 34 27,67 250,600 7 73 635 915 7318

74 906 MELİS TURAN 5A 11 4 9,67 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 12 -2,00 7 6 5,00 39 33 28,00 250,567 13 74 636 916 7320

75 923 EMRE KAYCI 5D 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 7 5,67 3 12 -1,00 39 36 27,01 247,173 12 75 642 930 7398

76 2 YAĞMUR KARAGÖZ 5F 10 5 8,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 9 3,00 6 9 3,00 39 36 26,99 247,173 7 75 642 930 7398

77 901 EMİRHAN DOĞAN 5A 11 4 9,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 10 1,67 8 7 5,67 38 37 25,67 243,813 14 77 652 942 7484

78 636 ARZU GÜLER 5F 8 7 5,67 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 6 3,00 5 8 2,33 38 31 27,67 243,613 8 78 656 947 7546

79 348 YAREN SEYKAN 5C 11 4 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 5 2,33 3 10 -0,33 7 8 4,33 38 34 26,67 242,840 8 79 661 952 7569

80 439 GÜRKAN ÖZER 5A 9 6 7,00 8 2 7,33 3 7 0,67 2 5 0,33 5 10 1,67 10 5 8,33 37 35 25,33 241,227 15 80 663 954 7583

81 942 NERGİZ ÇİFTÇİ 5B 13 2 12,33 8 2 7,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 38 37 25,65 240,320 14 81 664 955 7590

82 442 EZEL MERYEM TUNÇ 5C 11 1 10,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 5 6 3,00 7 7 4,67 35 31 24,68 239,547 9 82 670 964 7669

83 340 BERSU GÜNEŞ 5F 12 3 11,00 5 5 3,33 6 3 5,00 6 3 5,00 4 8 1,33 4 10 0,67 37 32 26,33 238,507 9 83 672 967 7680

84 365 KUZEY ELMAS 5C 11 4 9,67 8 2 7,33 5 5 3,33 5 3 4,00 3 3 2,00 3 8 0,33 35 25 26,66 238,473 10 84 673 969 7682

85 638 ALEYNA ALPTEKİN 5 10 5 8,33 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 7 8 4,33 5 10 1,67 38 37 25,66 236,827 2 85 674 972 7700

86 424 SILA KARACAOĞLU 5C 11 4 9,67 5 5 3,33 4 6 2,00 1 0 1,00 5 5 3,33 7 6 5,00 33 26 24,33 236,087 11 86 684 987 7769

87 391 FURKAN KIRIŞTI 5C 10 5 8,33 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 8 7 5,67 36 34 24,67 229,940 12 87 698 1007 7907
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88 121 SAREGÜL VARLI 5B 8 7 5,67 6 4 4,67 6 3 5,00 5 4 3,67 5 10 1,67 7 8 4,33 37 36 25,01 224,667 15 88 723 1040 8090

89 333 ALPAY ÖZDEN CEYLAN 5E 10 5 8,33 5 4 3,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 8 7 5,67 36 38 23,34 222,213 24 89 735 1061 8188

90 25 YENAL YASİN TÜRKOĞLU 5A 9 6 7,00 4 6 2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 10 0,67 9 6 7,00 36 38 23,33 219,593 16 90 737 1065 8227

91 505 ALİ GÖL 5C 11 4 9,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 8 6 6,00 36 38 23,34 219,593 13 90 737 1065 8227

92 32 EZGİ KESKİN 5D 11 4 9,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 37 38 24,33 219,493 13 92 740 1068 8232

93 212 FATMA NUR ŞAHİN 5F 11 4 9,67 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 10 0,67 4 9 1,00 36 36 24,01 216,033 10 93 750 1082 8332

94 397 CEM ÖZDEMİR 5B 7 8 4,33 8 2 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 6 9 3,00 6 9 3,00 37 38 24,33 216,000 16 94 751 1083 8334

95 917 N İ Y A Zİ  S A Z AK 5B 9 6 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 11 0,33 6 9 3,00 37 38 24,32 216,000 16 94 751 1083 8334

96 22 IRMAK POLAT 5B 6 9 3,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 9 3,00 7 8 4,33 37 38 24,33 216,000 16 94 751 1083 8334

97 920 SUDENAZ ŞAHİN 5D 11 4 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 37 38 24,34 216,000 14 94 751 1083 8334

98 911 EFE DUR 5D 10 5 8,33 8 2 7,33 4 6 2,00 3 7 0,67 6 9 3,00 5 10 1,67 36 39 23,00 212,640 15 98 762 1099 8418

99 387 ENES ERGEN 5F 10 5 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 5 4 3,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 36 33 25,01 211,567 11 99 771 1110 8510

100 420 CİHAN ÇİFTÇİ 5C 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 10 1,67 8 7 5,67 36 39 23,01 209,147 14 100 775 1114 8531

101 179 SAVAŞ YETER 5E 7 8 4,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 11 0,33 6 9 3,00 37 38 24,33 209,013 25 101 781 1121 8583

102 43 UMUT ARSLAN 5F 9 4 7,67 5 5 3,33 2 6 0,00 8 2 7,33 5 8 2,33 5 9 2,00 34 34 22,66 207,433 12 102 784 1126 8605

103 357 ÇAĞAN UZUN DAĞ 5E 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 36 39 23,00 205,653 26 103 785 1131 8655

104 660 SÜMEYYE CEYHAN 5A 12 3 11,00 5 5 3,33 3 6 1,00 3 7 0,67 6 9 3,00 5 9 2,00 34 39 21,00 204,980 17 104 787 1134 8706

105 997 EMİR ŞAHİN 5D 9 6 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 35 40 21,67 195,307 16 105 807 1166 8950

106 20 DENİZ BİNGÖL 5F 11 4 9,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 11 0,33 4 11 0,33 35 40 21,67 195,307 13 105 807 1166 8950

107 146 MEHMETEMİN TÖKEL 5F 8 7 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 8 4,33 4 11 0,33 35 40 21,66 195,307 13 105 807 1166 8950

108 591 ARDA CAN SEVİNDİK 5A 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 9 1,00 5 10 1,67 34 39 21,01 188,387 18 108 835 1205 9196

109 386 HİLAL YAĞMUR BÜL 5C 10 5 8,33 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 6 4,00 3 12 -1,00 33 39 20,00 184,993 15 109 843 1215 9267

110 938 İLAYDA KAYMAK 5B 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 10 1,67 6 9 3,00 34 41 20,34 184,960 19 110 844 1217 9271

111 1003 FARUK DOĞRU 5B 9 6 7,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 9 3,00 6 9 3,00 33 42 19,00 181,600 20 111 851 1225 9354

112 921 EMİR GÖKDENİZ AY 5B 10 5 8,33 5 4 3,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 33 41 19,33 180,693 21 112 857 1235 9436

113 673 ÖMÜRCAN  YILMAZ 5A 8 7 5,67 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 4 11 0,33 33 42 19,00 174,613 19 113 871 1256 9567

114 0 YAĞIZ BOZKURT 5A 10 5 8,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 33 42 19,00 174,613 19 113 871 1256 9567

115 418 İZEL SİPAHİ 5E 12 3 11,00 5 5 3,33 4 5 2,33 3 3 2,00 4 7 1,67 2 11 -1,67 30 34 18,66 173,773 27 115 879 1266 9633

116 359 TUĞRA SALMANOĞIU 5C 6 9 3,00 7 3 6,00 5 5 3,33 1 2 0,33 5 7 2,67 6 7 3,67 30 33 19,00 171,993 16 116 882 1270 9655
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,04 5,81 7,11 6,47 3,40 5,34 5,45 4,37 4,00 5,17 4,47 3,68 5,47 8,68 2,58 6,72 7,72 4,14 38,32 34,45 26,85 261,070

Okul Ortalaması 9,36 5,54 7,51 6,02 3,88 4,72 5,28 4,54 3,77 4,57 4,92 2,93 4,91 8,89 1,95 6,04 8,43 3,23 36,18 36,20 24,11 237,820

KATILIMLAR

117 0 BORA ARSLAN 5B 8 7 5,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 4 4,67 7 8 4,33 3 12 -1,00 33 42 19,01 171,120 22 117 886 1275 9683

118 335 KEREM ÇELEBİ 5E 9 6 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 33 42 19,00 171,120 28 117 886 1275 9683

119 573 BERKVVAROL 5F 8 7 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 11 0,33 4 11 0,33 33 42 19,00 164,133 15 119 903 1302 9909

120 977 MUHAMMED CAN SEYHAN5D 10 5 8,33 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 32 43 17,67 160,773 17 120 904 1305 9979

121 29 CEM GÜNEŞ 5D 10 5 8,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 31 44 16,33 153,920 18 121 918 1328 10182

122 408 ASMİN YÜCE 5F 7 8 4,33 8 2 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 11 0,33 3 10 -0,33 32 41 18,33 153,720 16 122 930 1346 10267

123 83 HARUN ENES İNCE 5F 11 4 9,67 5 4 3,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 30 43 15,67 152,240 17 123 933 1352 10285

124 881 EYÜP ERKAN 5A 4 11 0,33 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 9 6 7,00 5 10 1,67 31 44 16,33 150,427 21 124 936 1356 10303

125 120 NAZ GÜZELGÜL 5A 9 6 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 10 0,67 2 8 -0,67 30 39 17,00 150,360 22 125 943 1365 10352

126 1002 NİSANUR SEZGİN 5E 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 9 2,00 2 12 -2,00 31 42 17,01 146,867 29 126 948 1375 10459

127 105 ARDA DURMUŞ 5A 6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 9 6 7,00 4 11 0,33 30 45 15,00 143,573 23 127 950 1378 10489

128 1004 MELEK KARANFİL 5D 8 7 5,67 7 3 6,00 4 6 2,00 2 2 1,33 1 4 -0,33 2 3 1,00 24 25 15,67 138,267 19 128 965 1406 10680

129 517 ABDURRAHMAN GÜNAY 5A 10 5 8,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 8 3,33 5 10 1,67 28 46 12,66 133,327 24 129 977 1425 10790

130 338 SILA BEKTAŞ 5D 11 4 9,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 29 46 13,66 133,227 20 130 978 1426 10791

131 98 BETÜL SAMANCI 5F 9 6 7,00 8 2 7,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 30 45 15,00 129,600 18 131 992 1452 10947

132 970 İPEK ŞEVVAL YORULMAZ 5B 6 9 3,00 7 3 6,00 3 7 0,67 4 5 2,33 5 10 1,67 2 4 0,67 27 38 14,34 125,300 23 132 1008 1471 11072

133 276 DİCLE DENİZ 5E 9 6 7,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 28 47 12,34 119,387 30 133 1016 1484 11159

134 321 YİĞİT ÇAYLAN 5E 6 9 3,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 28 47 12,33 115,893 31 134 1023 1496 11259

135 0 ABDULLAH GÜLER 5A 9 6 7,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 27 48 11,00 112,533 25 135 1029 1508 11349

136 153 BERATCAN SAMUR 5F 8 7 5,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 27 48 11,00 105,547 19 136 1043 1529 11557

137 976 SİNEM KAYCI 5D 8 7 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 28 47 12,34 105,413 21 137 1045 1533 11602

138 700 BERN  AYDIN 5D 5 9 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 10 0,67 28 45 13,00 105,347 22 138 1048 1537 11629

139 1020 MAHMUT EFE OLGUN 5B 9 6 7,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 11 -0,67 27 47 11,33 102,020 24 139 1054 1547 11698

140 415 ALİ ASLAN ACAR 5F 6 8 3,33 4 5 2,33 5 4 3,67 2 7 -0,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 26 45 11,00 99,433 20 140 1058 1553 11747

141 0 FATMA İREM MERT 5B 7 8 4,33 2 5 0,33 3 7 0,67 3 3 2,00 5 10 1,67 3 7 0,67 23 40 9,67 92,580 25 141 1072 1575 11921

142 383 SAMET  CESUR 5C 6 9 3,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 10 -1,33 4 11 0,33 26 46 10,66 88,113 17 142 1080 1594 12084

143 46 AYSU DURMUŞ 5A 4 11 0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 1 14 -3,67 7 8 4,33 27 48 11,00 88,080 26 143 1081 1595 12086

144 604 ASLI SARI 5 6 5 4,33 4 5 2,33 3 3 2,00 0 2 -0,67 2 5 0,33 3 6 1,00 18 26 9,32 87,373 3 144 1082 1597 12103

145 191 OZAN CEM KAPLAN 5C 7 8 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 25 45 10,00 84,687 18 145 1091 1611 12186
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Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,04 5,81 7,11 6,47 3,40 5,34 5,45 4,37 4,00 5,17 4,47 3,68 5,47 8,68 2,58 6,72 7,72 4,14 38,32 34,45 26,85 261,070

Okul Ortalaması 9,36 5,54 7,51 6,02 3,88 4,72 5,28 4,54 3,77 4,57 4,92 2,93 4,91 8,89 1,95 6,04 8,43 3,23 36,18 36,20 24,11 237,820

KATILIMLAR

146 403 ALİ RIZA YILDIZ 5D 8 7 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 26 49 9,67 81,227 23 146 1097 1624 12251

147 947 MUHAMMET ÇETİNKAYA 5F 7 8 4,33 5 5 3,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 11 0,33 5 10 1,67 24 51 7,00 71,013 21 147 1115 1661 12536

148 395 YİĞİT AYAZ SARIGÖL 5C 8 7 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 9 -1,00 2 13 -2,33 24 47 8,34 70,880 19 148 1116 1667 12582

149 410 İLAYDA YILDIZ TEKİN 5F 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 25 50 8,32 67,387 22 149 1120 1672 12682

150 757 MAHMUT  EKİCİ 5C 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 10 -0,33 7 8 4,33 23 50 6,33 64,093 20 150 1128 1685 12753

151 510 BEYZANUR SEVGİ 5C 6 9 3,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 7 8 4,33 23 52 5,66 60,667 21 151 1130 1694 12846

152 925 MEHMET ALİ ARSLAN 5F 9 6 7,00 1 8 -1,67 2 7 -0,33 4 4 2,67 4 7 1,67 0 11 -3,67 20 43 5,67 57,173 23 152 1137 1705 12945

153 961 MİKAİL DEMİR 5B 4 11 0,33 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 24 51 7,00 57,040 26 153 1142 1711 12996

154 0 MUHAMMED   BÜLBÜL 5 4 11 0,33 2 7 -0,33 3 6 1,00 0 1 -0,33 4 8 1,33 5 6 3,00 18 39 5,00 51,127 4 154 1154 1728 13135

155 4 ZÜMRÜT KALMAOĞLU 5B 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 23 52 5,67 50,187 27 155 1156 1732 13164

156 371 MİRAC KESKİN 5F 9 6 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 3 12 -1,00 1 14 -3,67 23 52 5,66 50,187 24 155 1156 1732 13164

157 434 E * LÜÜKLEKCİ 5C 4 11 0,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 9 3,00 4 10 0,67 22 52 4,66 46,793 22 157 1162 1744 13291

158 974 MEVSİM DENİZ 5B 5 10 1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 23 52 5,67 43,200 28 158 1172 1758 13389

159 63 BORAN AY 5F 4 11 0,33 5 5 3,33 6 3 5,00 3 7 0,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 23 51 5,99 38,800 25 159 1184 1776 13504

160 86 ZEYNEP KIZILYAR 5C 6 9 3,00 7 3 6,00 2 7 -0,33 2 7 -0,33 1 14 -3,67 4 11 0,33 22 51 5,00 38,027 23 160 1185 1777 13505

161 935 KAAN GÜZEL 5 7 8 4,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 22 52 4,68 35,440 5 161 1188 1784 13586

162 137 YUSUF HASANİ 5A 7 8 4,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 21 54 2,99 29,493 27 162 1193 1793 13704

163 1010 EMİRHANÇİFTÇİ 5D 7 8 4,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 21 53 3,34 28,587 24 163 1198 1802 13777

164 0 *E**C 5B 5 10 1,67 0 5 -1,67 0 4 -1,33 1 4 -0,33 3 5 1,33 4 6 2,00 13 34 1,67 26,133 29 164 1200 1805 13793

165 0 ENES EMRE ZEHİR 5F 6 9 3,00 4 6 2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 10 1,67 1 13 -3,33 20 54 2,01 19,113 26 165 1210 1823 13997

166 506 ELİF BAŞOĞLU 5A 6 9 3,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 19 56 0,33 15,787 28 166 1212 1828 14049

167 987 EMİRHAN GÖKMEN 5 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 9 2,00 3 12 -1,00 19 55 0,67 12,260 6 167 1219 1839 14160

168 954 TÜLİN YILMAZ 5D 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 5 1,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 19 54 1,00 10,480 25 168 1223 1843 14240

169 611 AHMET ŞAVRAN 5 6 8 3,33 2 7 -0,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 1 11 -2,67 2 12 -2,00 18 50 1,33 6,953 7 169 1229 1852 14318

170 978 YELDA AKDENİZ 5B 7 8 4,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 4 11 0,33 19 56 0,32 5,307 30 170 1231 1855 14325

171 530 BEYZA NUR YILAR 5C 7 8 4,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 10 -2,33 1 12 -3,00 18 51 0,99 5,240 24 171 1237 1865 14368

172 0 E   E * 5* 0 0 0,00

173 375 VURKAN EMİN OĞLU 5C 0 0 0,00

174 8740 GÜLDEN DERELİ 5D 0 0 0,00
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,04 5,81 7,11 6,47 3,40 5,34 5,45 4,37 4,00 5,17 4,47 3,68 5,47 8,68 2,58 6,72 7,72 4,14 38,32 34,45 26,85 261,070

Okul Ortalaması 9,36 5,54 7,51 6,02 3,88 4,72 5,28 4,54 3,77 4,57 4,92 2,93 4,91 8,89 1,95 6,04 8,43 3,23 36,18 36,20 24,11 237,820

KATILIMLAR

175 135 ÖMÜR HAN 5D 0 0 0,00

176 16 İKLİM NAS TUT 5F 0 0 0,00

177 1194 ENİS G * 5E 0 0 0,00

178 0 HİBE 5 0 0 0,00

179 516 BEYZANUR YANLIZ 5 3 12 -1,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 3 11 -0,67 3 10 -0,33 18 53 0,34

180 888 NUR EFŞAN BAYDENİZ 5A 6 9 3,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 0 10 -3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 17 58 -2,33

181 948 HAZAR Ö Z KAN 5B 3 12 -1,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 9 3,00 1 14 -3,67 18 57 -1,00

182 915 OMAR GIAV 5F 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 18 57 -1,00

183 34 BEREA  AHMEDİ 5F 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 18 57 -1,00

184 422 BUSE NAZ İŞCAN 5C 6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 14 -3,67 2 13 -2,33 18 57 -1,00

185 314 UHUD ALTAY 5 4 11 0,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 18 57 -1,00

186 718 İKLİM KARAÇELİK 5A 1 14 -3,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 17 58 -2,34

187 0 MEHMET * ALAY 5D 3 12 -1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 17 58 -2,34

188 56 FATMANU RAT*Y 5F 1 13 -3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 17 57 -2,00

189 1011 SİDRA RIIİ 5B 3 9 0,00 0 8 -2,67 2 2 1,33 1 9 -2,00 1 10 -2,33 2 11 -1,67 9 49 -7,34

190 0 MUSTA ASSAMSUR 5C 3 12 -1,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 12 63 -8,99
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9,04 5,81 7,11 6,47 3,40 5,34 5,45 4,37 4,00 5,17 4,47 3,68 5,47 8,68 2,58 6,72 7,72 4,14 38,32 34,45 26,85 261,070

Okul Ortalaması 9,36 5,54 7,51 6,02 3,88 4,72 5,28 4,54 3,77 4,57 4,92 2,93 4,91 8,89 1,95 6,04 8,43 3,23 36,18 36,20 24,11 237,820

KATILIMLAR
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